
OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİBİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,73 9,8 4,9 8,60 9,1 4,7 7,90 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,73 259,480

Okul Ortalaması 24,0 9,3 21,63 9,2 4,8 7,95 6,3 5,1 5,03 3,3 5,4 1,97 42,7 24,7 36,58 249,730

KATILIMLAR

1 466 ÇAĞIL BENSU ÇAKIR 12D 36 4 35,00 19 1 18,75 12 4 11,00 7 6 5,50 74 15 70,25 349,825 1 1 17 427 39330

2 403 IRMAK KIZILTAŞ 12A 27 7 25,25 11 1 10,75 21 3 20,25 12 3 11,25 71 14 67,50 343,018 1 2 21 492 44982

3 446 DAMLA YÜKSEK 12A 23 10 20,50 10 1 9,75 23 1 22,75 11 0 11,00 67 12 64,00 333,055 2 3 27 580 54257

4 401 RANA DUYGU TÜRKMEN12A 32 6 30,50 10 3 9,25 13 3 12,25 10 6 8,50 65 18 60,50 321,085 3 4 53 742 66822

5 236 OĞUZHAN ÖZTÜRK 11B 29 10 26,50 16 4 15,00 15 18 10,50 9 6 7,50 69 38 59,50 318,545 1 5 58 779 69709

6 303 DENİZ GÜRBÜZ 11B 30 8 28,00 16 4 15,00 15 18 10,50 8 10 5,50 69 40 59,00 316,760 2 6 62 817 71799

7 579 YAĞMUR UZAL 12A 31 8 29,00 13 2 12,50 11 4 10,00 9 6 7,50 64 20 59,00 316,710 4 7 63 819 71853

8 547 ÖZGE KÖYİÇİ 12A 30 10 27,50 10 1 9,75 15 4 14,00 9 8 7,00 64 23 58,25 314,620 5 8 68 854 74357

9 494 EMİNE ÖZMEN 12D 35 4 34,00 13 6 11,50 9 4 8,00 6 7 4,25 63 21 57,75 312,155 2 9 73 893 77372

10 225 ECENAZ EMİR 11D 31 7 29,25 11 6 9,50 18 6 16,50 2 1 1,75 62 20 57,00 310,408 1 10 79 912 79557

11 530 MERİÇ ONAT 12A 32 3 31,25 9 6 7,50 12 3 11,25 8 4 7,00 61 16 57,00 310,358 6 11 80 913 79617

12 517 İLAYDA BALDAN 12A 28 2 27,50 9 7 7,25 12 4 11,00 11 0 11,00 60 13 56,75 310,250 7 12 81 916 79761

13 551 SEDAT MİRAÇ BİLGİÇ 12A 26 8 24,00 12 6 10,50 15 4 14,00 10 8 8,00 63 26 56,50 309,830 8 13 85 930 80310

14 588 ZEYNEP YAVAŞ 12E 32 5 30,75 10 5 8,75 17 3 16,25 1 1 0,75 60 14 56,50 308,663 1 14 87 943 81800

15 464 CEYLİN DOĞA ÇİFTÇİ 12A 32 7 30,25 11 6 9,50 12 4 11,00 7 7 5,25 62 24 56,00 307,398 9 15 93 965 83490

16 537 MUSTAFA KILIÇ 12B 31 6 29,50 10 5 8,75 11 1 10,75 8 7 6,25 60 19 55,25 305,270 1 16 101 1013 86358

17 499 ESMANUR YILDIRIM 12B 30 3 29,25 12 3 11,25 12 4 11,00 5 5 3,75 59 15 55,25 305,203 2 17 102 1016 86451

18 216 DORUK ÖZCAN 11A 23 6 21,50 6 6 4,50 20 7 18,25 12 6 10,50 61 25 54,75 304,970 1 18 103 1021 86793

19 586 ZEYNEP YAZAR 12B 32 3 31,25 10 1 9,75 9 3 8,25 6 1 5,75 57 8 55,00 304,268 3 19 106 1033 87749

20 425 TUNA 12A 28 7 26,25 12 6 10,50 16 3 15,25 4 9 1,75 60 25 53,75 300,983 10 20 115 1084 92393

21 631 ONUR GÜLEN 12A 31 8 29,00 11 2 10,50 10 0 10,00 5 3 4,25 57 13 53,75 300,725 11 21 116 1087 92776

22 210 DOĞA KANAY 11B 29 9 26,75 13 4 12,00 15 16 11,00 6 14 2,50 63 43 52,25 296,418 3 22 120 1174 99081

23 527 MELİS YÜCEL 12F 31 6 29,50 15 2 14,50 9 3 8,25 55 11 52,25 295,960 1 23 121 1181 99760

24 485 ELA ABAT 12C 30 6 28,50 8 5 6,75 9 3 8,25 9 4 8,00 56 18 51,50 294,145 1 24 126 1212 102449

25 577 YAĞMUR AKBULUT 12D 36 4 35,00 17 3 16,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 55 13 51,75 293,705 3 25 127 1221 103160

26 460 CAN KARAÖZ 12D 25 5 23,75 19 1 18,75 11 13 7,75 0 1 -0,25 55 20 50,00 289,903 4 26 141 1304 109166

27 474 DİLARA UYAR 12A 29 9 26,75 11 4 10,00 8 3 7,25 7 4 6,00 55 20 50,00 289,763 12 27 142 1308 109388

28 433 FURKAN 12A 32 4 31,00 13 4 12,00 9 7 7,25 54 15 50,25 289,725 13 28 143 1309 109443

29 580 YAREN YILDIRIM 12A 24 7 22,25 6 4 5,00 19 2 18,50 5 4 4,00 54 17 49,75 289,513 14 29 144 1311 109771

30 207 AZRA TEKİN 11B 30 9 27,75 13 7 11,25 10 15 6,25 7 12 4,00 60 43 49,25 287,288 4 30 154 1369 113362

31 594 NİSA SAĞIR 12D 28 12 25,00 12 8 10,00 12 0 12,00 2 0 2,00 54 20 49,00 286,810 5 31 156 1383 114095

32 437 NİL AYDIN 12A 28 4 27,00 7 1 6,75 9 4 8,00 8 3 7,25 52 12 49,00 286,760 15 32 157 1385 114192

33 308 ECEM ALTAŞ 11B 28 10 25,50 13 7 11,25 12 16 8,00 7 12 4,00 60 45 48,75 286,070 5 33 161 1398 115348

34 559 SILA ACUN 12A 29 7 27,25 11 3 10,25 6 3 5,25 7 4 6,00 53 17 48,75 285,923 16 34 162 1401 115599

35 420 AÇELYA ÇAPAROĞLU 12D 33 4 32,00 13 3 12,25 6 5 4,75 52 12 49,00 285,820 6 35 164 1404 115769

36 493 ELİF YILMAZ 12D 32 6 30,50 15 5 13,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 53 17 48,75 285,250 7 36 166 1415 116754

37 592 SEVAL MEŞHUR 12D 28 8 26,00 14 2 13,50 7 4 6,00 5 8 3,00 54 22 48,50 285,210 8 37 167 1417 116817

38 688 OKAN PANGAL 12D 29 9 26,75 14 5 12,75 10 4 9,00 1 4 0,00 54 22 48,50 284,993 9 38 169 1425 117168

39 506 GÜLER SAVAŞ 12A 31 5 29,75 12 4 11,00 5 1 4,75 4 4 3,00 52 14 48,50 284,723 17 39 170 1433 117607

40 683 EFE BERK GÜN 12B 20 14 16,50 11 7 9,25 22 3 21,25 2 5 0,75 55 29 47,75 284,090 4 40 171 1449 118688

41 454 BEYZA SU ÖZDEMİR 12B 33 7 31,25 14 2 13,50 3 4 2,00 4 10 1,50 54 23 48,25 283,713 5 41 174 1460 119374

42 0 SUDENAZ SARIOĞLU 12A 33 2 32,50 9 1 8,75 7 4 6,00 2 5 0,75 51 12 48,00 282,765 18 42 180 1484 121056

43 528 MELİSA MENGİ 12C 26 10 23,50 12 6 10,50 6 3 5,25 10 7 8,25 54 26 47,50 282,725 2 43 181 1487 121139

44 215 EFE BERAT ERY Ğ 11A 27 10 24,50 11 4 10,00 10 5 8,75 5 3 4,25 53 22 47,50 282,435 2 44 184 1501 121639

45 298 NAZAR ZIK 11B 26 13 22,75 16 4 15,00 12 19 7,25 4 8 2,00 58 44 47,00 281,063 6 45 190 1534 124122

46 432 ARDA ÜSTÜN 12E 27 5 25,75 16 1 15,75 4 1 3,75 3 5 1,75 50 12 47,00 280,663 2 46 192 1541 124832

47 489 ELİF NEHİR ÇABUK 12A 25 5 23,75 3 4 2,00 13 5 11,75 10 4 9,00 51 18 46,50 279,703 19 47 195 1569 126600

48 576 YAĞIZ LİZ 12B 27 10 24,50 11 3 10,25 14 11 11,25 2 6 0,50 54 30 46,50 279,265 6 48 198 1578 127433
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİBİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,73 9,8 4,9 8,60 9,1 4,7 7,90 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,73 259,480

Okul Ortalaması 24,0 9,3 21,63 9,2 4,8 7,95 6,3 5,1 5,03 3,3 5,4 1,97 42,7 24,7 36,58 249,730

KATILIMLAR

49 520 KENAN ATLI 12C 27 7 25,25 12 4 11,00 4 5 2,75 9 7 7,25 52 23 46,25 278,683 3 49 201 1594 128484

50 330 ALARA KIRAN 11B 28 9 25,75 11 7 9,25 12 15 8,25 6 12 3,00 57 43 46,25 278,448 7 50 202 1598 128940

51 480 EFLAL AKMAN 12D 29 6 27,50 15 2 14,50 2 2 1,50 3 1 2,75 49 11 46,25 278,210 10 51 203 1606 129351

52 344 OSMAN DENİZ 11A 24 14 20,50 15 5 13,75 10 16 6,00 8 10 5,50 57 45 45,75 277,720 3 52 205 1618 130194

53 571 TAHİR ÇOŞKUN 12A 23 8 21,00 9 2 8,50 14 4 13,00 5 7 3,25 51 21 45,75 277,565 20 53 207 1621 130488

54 201 SUDENAZ ŞİT 11A 25 7 23,25 14 3 13,25 7 5 5,75 6 10 3,50 52 25 45,75 277,283 4 54 209 1628 131028

55 455 BORA KARAKOÇ 12D 26 6 24,50 11 4 10,00 8 1 7,75 4 2 3,50 49 13 45,75 277,120 11 55 211 1633 131321

56 234 TANEM SAĞDEMİR 11D 28 12 25,00 13 4 12,00 9 5 7,75 2 4 1,00 52 25 45,75 276,955 2 56 214 1640 131675

57 487 DURU ŞİMŞEK 12A 25 10 22,50 14 2 13,50 6 2 5,50 5 4 4,00 50 18 45,50 276,645 21 57 215 1654 132258

58 227 DÜRÜ DURUAKAN      V 11A 31 6 29,50 8 8 6,00 7 7 5,25 8 12 5,00 54 33 45,75 276,530 5 58 216 1660 132468

59 537 MERVE AKTAŞ 12A 29 9 26,75 10 6 8,50 9 2 8,50 3 5 1,75 51 22 45,50 276,003 22 59 219 1672 133486

60 409 KAAN BÜYÜKKERESTECİ11D 24 6 22,50 16 3 15,25 7 4 6,00 2 3 1,25 49 16 45,00 275,025 3 60 226 1695 135386

61 441 BADE AYDEMİR 12D 30 8 28,00 10 8 8,00 11 5 9,75 0 2 -0,50 51 23 45,25 274,995 12 61 227 1697 135432

62 314 EYLÜL ŞAHİN 11D 31 7 29,25 13 4 12,00 4 4 3,00 2 4 1,00 50 19 45,25 274,893 4 62 229 1704 135615

63 403 DURU KARAKAŞ 12D 30 9 27,75 11 9 8,75 8 5 6,75 2 1 1,75 51 24 45,00 274,363 13 63 233 1717 136599

64 513 IRMAK ÇOBAN 12A 26 11 23,25 9 5 7,75 10 1 9,75 5 5 3,75 50 22 44,50 273,518 23 64 235 1739 138240

65 321 AZRA KURNAZ 11D 32 6 30,50 13 5 11,75 3 3 2,25 2 7 0,25 50 21 44,75 273,190 5 65 238 1755 138878

66 526 MELİS IŞIKTAŞ 12D 27 7 25,25 13 2 12,50 6 1 5,75 1 0 1,00 47 10 44,50 273,148 14 66 239 1756 138937

67 570 ŞEVVAL YAŞAR 12A 26 8 24,00 7 2 6,50 10 5 8,75 6 4 5,00 49 19 44,25 272,715 24 67 245 1773 139793

68 219 NARİN KARADAĞ 11D 27 12 24,00 12 4 11,00 10 6 8,50 2 5 0,75 51 27 44,25 272,545 6 68 247 1780 140115

69 274 SAMET DEMİRCAN 11B 19 12 16,00 14 2 13,50 11 13 7,75 8 6 6,50 52 33 43,75 272,305 8 69 249 1788 140557

70 484 EKİN AKYOL 12A 24 11 21,25 6 0 6,00 15 5 13,75 4 4 3,00 49 20 44,00 272,238 25 70 251 1792 140660

71 205 NUR ÖZEN 11A 28 8 26,00 13 4 12,00 5 8 3,00 5 9 2,75 51 29 43,75 270,855 6 71 255 1832 143430

72 496 EMSAL OLGUN 12A 27 10 24,50 7 2 6,50 8 4 7,00 6 2 5,50 48 18 43,50 270,405 26 72 258 1848 144325

73 204 CEREN BODUR 11D 29 10 26,50 12 6 10,50 9 10 6,50 1 5 -0,25 51 31 43,25 269,160 7 73 263 1885 146769

74 404 HAZAL TAZEGÜL 12B 25 6 23,50 7 2 6,50 9 1 8,75 5 3 4,25 46 12 43,00 268,975 7 74 265 1890 147142

75 213 AYBERK KURT 11B 26 9 23,75 10 3 9,25 9 6 7,50 4 7 2,25 49 25 42,75 268,108 9 75 267 1915 148860

76 224 SİNEM TOSUN 11A 23 5 21,75 6 3 5,25 16 6 14,50 2 4 1,00 47 18 42,50 267,563 7 76 270 1940 149948

77 519 KARACA YORULMAZ 12F 29 8 27,00 11 6 9,50 9 7 7,25 0 4 -1,00 49 25 42,75 267,555 2 77 271 1941 149963

78 481 EGE TAVŞAN 12B 27 4 26,00 6 1 5,75 6 4 5,00 7 5 5,75 46 14 42,50 267,200 8 78 272 1955 150677

79 342 ADA AKALIN 11F 26 11 23,25 13 6 11,50 3 4 2,00 7 6 5,50 49 27 42,25 266,793 1 79 276 1968 151500

80 543 N ÇINAR CENKER 12A 22 8 20,00 6 5 4,75 11 4 10,00 9 7 7,25 48 24 42,00 266,530 27 80 277 1979 152032

81 450 BERKAY YILDIRIM 12B 28 8 26,00 5 2 4,50 10 9 7,75 5 4 4,00 48 23 42,25 266,375 9 81 278 1984 152327

82 587 PELİN KEKEÇ 12B 27 7 25,25 7 4 6,00 11 4 10,00 2 4 1,00 47 19 42,25 266,353 10 82 279 1986 152370

83 416 CEM EKİZOĞLU 12B 30 6 28,50 9 5 7,75 8 6 6,50 1 6 -0,50 48 23 42,25 265,870 11 83 280 1996 153359

84 249 KADİR YILMAZ ULU 11B 26 7 24,25 10 8 8,00 10 14 6,50 6 11 3,25 52 40 42,00 265,818 10 84 281 1997 153479

85 467 ÇİSEM DEMİR 12D 32 5 30,75 13 4 12,00 0 2 -0,50 45 11 42,25 265,598 15 85 283 2005 153950

86 442 BAHAR AYDOĞAN 12F 29 6 27,50 12 5 10,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 46 16 42,00 265,245 3 86 284 2016 154729

87 491 ELİF YALÇIN 12D 29 8 27,00 13 4 12,00 3 6 1,50 3 7 1,25 48 25 41,75 264,625 16 87 285 2034 156012

88 273 HALİL GÖK 11A 23 8 21,00 11 5 9,75 5 10 2,50 9 4 8,00 48 27 41,25 264,165 8 88 286 2045 156947

89 463 CEREN BAYRAK 12A 28 8 26,00 10 7 8,25 4 4 3,00 6 7 4,25 48 26 41,50 264,120 28 89 287 2047 157037

90 282 HAMZA ÇEVİK 11B 22 14 18,50 12 8 10,00 12 12 9,00 6 10 3,50 52 44 41,00 263,555 11 90 289 2066 158201

91 477 CEYDA OĞUZ 12E 28 8 26,00 12 6 10,50 6 5 4,75 46 19 41,25 263,195 3 91 293 2080 159019

92 351 CEYLİN ERDEM 11D 24 14 20,50 11 9 8,75 9 2 8,50 4 4 3,00 48 29 40,75 262,520 8 92 298 2105 160483

93 284 ZEYNEP KARAHAN 11D 28 10 25,50 12 7 10,25 8 12 5,00 2 7 0,25 50 36 41,00 262,515 9 93 299 2107 160490

94 0 ELİF DOĞAN 12F 29 8 27,00 10 1 9,75 5 3 4,25 44 12 41,00 262,310 4 94 300 2115 160951

95 244 CEMRE ALTINTAŞ 11D 27 10 24,50 9 8 7,00 9 4 8,00 2 3 1,25 47 25 40,75 261,930 10 95 301 2131 161788

96 545 ONUR AVCI 12F 34 5 32,75 7 5 5,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 44 12 41,00 261,553 5 96 302 2142 162565
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİBİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,73 9,8 4,9 8,60 9,1 4,7 7,90 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,73 259,480

Okul Ortalaması 24,0 9,3 21,63 9,2 4,8 7,95 6,3 5,1 5,03 3,3 5,4 1,97 42,7 24,7 36,58 249,730

KATILIMLAR

97 445 ALİ ÇİÇEK 12D 29 4 28,00 9 5 7,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 44 13 40,75 261,415 17 97 303 2146 162860

98 508 HASAN ARAS DİNÇ 12D 17 8 15,00 12 3 11,25 14 2 13,50 1 3 0,25 44 16 40,00 260,860 18 98 305 2164 164020

99 218 İPEK * NEŞ*OĞAN 11A 24 6 22,50 7 3 6,25 12 6 10,50 3 8 1,00 46 23 40,25 260,670 9 99 306 2172 164407

100 444 BAHAR GÖRAL 12F 26 10 23,50 10 6 8,50 10 6 8,50 2 9 -0,25 48 31 40,25 260,490 6 100 308 2181 164824

101 248 ESMA PINAR 11D 28 12 25,00 10 10 7,50 7 6 5,50 3 3 2,25 48 31 40,25 260,395 11 101 310 2187 165022

102 0 HİKMET EMRE TEMUR 11B 24 8 22,00 10 3 9,25 10 9 7,75 4 13 0,75 48 33 39,75 259,215 12 102 316 2227 167581

103 253 SİRAÇ SEVER 11D 26 11 23,25 14 4 13,00 3 3 2,25 2 3 1,25 45 21 39,75 259,073 12 103 317 2231 167897

104 405 ARDA YILANCIOGLU 12B 22 13 18,75 10 6 8,50 9 4 8,00 6 7 4,25 47 30 39,50 259,023 12 104 318 2234 167995

105 541 NEHİR AKBAŞ 12D 27 9 24,75 13 5 11,75 4 3 3,25 44 17 39,75 258,828 19 105 319 2240 168422

106 11111 DOĞU 12B 27 5 25,75 8 2 7,50 5 4 4,00 4 6 2,50 44 17 39,75 258,798 13 106 320 2243 168504

107 523 MEHMET EMİN 12E 25 11 22,25 12 3 11,25 7 4 6,00 44 18 39,50 258,398 4 107 325 2257 169397

108 288 MELEK ARSLAN 11D 29 8 27,00 9 6 7,50 5 4 4,00 2 4 1,00 45 22 39,50 257,820 13 108 326 2268 170692

109 277 ZEYNEP KAZ 11D 29 7 27,25 11 5 9,75 3 2 2,50 43 14 39,50 257,748 14 109 327 2275 170868

110 388 BÜŞRA NUR GÜNGÖR 11E 27 6 25,50 13 5 11,75 2 0 2,00 42 11 39,25 257,220 1 110 330 2292 171974

111 226 FUDAY NORMAL 11E 27 6 25,50 13 5 11,75 2 0 2,00 42 11 39,25 257,220 1 110 330 2292 171974

112 560 SILA KALYON 12C 24 7 22,25 9 3 8,25 6 2 5,50 4 4 3,00 43 16 39,00 257,008 4 112 332 2295 172472

113 235 GÜLŞAH ATIGAN 11A 26 8 24,00 9 2 8,50 6 6 4,50 3 4 2,00 44 20 39,00 256,740 10 113 333 2311 173037

114 311 AD E TATLIDİL 11F 21 8 19,00 15 4 14,00 8 8 6,00 0 1 -0,25 44 21 38,75 256,545 2 114 335 2318 173469

115 430 ARDA KAMİL 12B 22 12 19,00 8 4 7,00 8 5 6,75 7 5 5,75 45 26 38,50 256,030 14 115 339 2335 174670

116 533 MERVE SU ÇELİK 12D 26 8 24,00 12 3 11,25 4 2 3,50 42 13 38,75 255,905 20 116 340 2338 174947

117 583 YILDIZAY UYUMAZ 12D 32 4 31,00 9 4 8,00 41 8 39,00 255,750 21 117 342 2346 175307

118 200 HİRANUR UÇAK 11A 23 10 20,50 10 3 9,25 9 5 7,75 4 12 1,00 46 30 38,50 255,645 11 118 343 2352 175549

119 343 POYRAZ KARSAN 11E 21 11 18,25 16 4 15,00 4 12 1,00 5 4 4,00 46 31 38,25 255,303 3 119 346 2366 176337

120 465 KEREM AKY 12C 17 3 16,25 8 3 7,25 11 3 10,25 7 11 4,25 43 20 38,00 254,818 5 120 350 2383 177401

121 296 ELANUR OKTER 11D 27 12 24,00 8 5 6,75 7 1 6,75 1 1 0,75 43 19 38,25 254,425 15 121 351 2398 178259

122 287 EFE GÜZEL 11A 19 13 15,75 11 7 9,25 11 4 10,00 5 9 2,75 46 33 37,75 254,068 12 122 353 2410 179009

123 0 CEREN CBY 12C 24 8 22,00 10 6 8,50 6 6 4,50 4 4 3,00 44 24 38,00 254,020 6 123 354 2414 179124

124 237 YUSUFHAN KARAGÖZ 11A 22 13 18,75 11 7 9,25 10 13 6,75 6 12 3,00 49 45 37,75 253,688 13 124 356 2431 179888

125 502 EGE İREZ 12B 20 3 19,25 8 2 7,50 11 3 10,25 2 5 0,75 41 13 37,75 253,533 15 125 357 2435 180231

126 492 ELİF YILDIZ 12B 27 10 24,50 4 4 3,00 10 7 8,25 4 8 2,00 45 29 37,75 252,900 16 126 360 2463 181662

127 223 NEHİR KÜLLÜOĞLU 11D 26 5 24,75 11 4 10,00 4 7 2,25 1 1 0,75 42 17 37,75 252,818 16 127 362 2465 181847

128 452 ELİF OKUYUCU 12B 30 8 28,00 5 2 4,50 3 9 0,75 6 6 4,50 44 25 37,75 252,545 17 128 364 2479 182476

129 557 SEVGİ DUYSAK 12C 21 16 17,00 9 2 8,50 10 6 8,50 4 3 3,25 44 27 37,25 252,415 7 129 366 2484 182791

130 421 ALANUR BİÇER 12A 25 6 23,50 8 2 7,50 6 3 5,25 2 3 1,25 41 14 37,50 252,245 29 130 368 2494 183174

131 230 NİSA SEVDAN 11D 28 6 26,50 10 6 8,50 4 6 2,50 42 18 37,50 251,805 17 131 370 2508 184155

132 203 İREM ADIGÜZEL 11A 19 10 16,50 12 3 11,25 7 2 6,50 5 9 2,75 43 24 37,00 251,705 14 132 371 2511 184377

133 536 MUSTAFA EFE DİKMEN 12D 22 4 21,00 5 5 3,75 12 5 10,75 2 3 1,25 41 17 36,75 250,305 22 133 379 2573 187622

134 449 BERFİN TARHAN 12E 24 10 21,50 7 2 6,50 9 4 8,00 2 5 0,75 42 21 36,75 250,220 5 134 381 2578 187826

135 209 REYHAN OKTER 11D 26 12 23,00 10 5 8,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 42 21 36,75 249,985 18 135 383 2587 188366

136 292 ECE KORKMAZ 11C 23 8 21,00 9 6 7,50 6 10 3,50 6 6 4,50 44 30 36,50 249,680 1 136 386 2602 189091

137 555 SEMİH KAYA 12B 24 13 20,75 10 6 8,50 4 1 3,75 6 10 3,50 44 30 36,50 249,673 18 137 387 2605 189111

138 280 TUANA YANAR 11E 29 8 27,00 12 8 10,00 1 12 -2,00 4 9 1,75 46 37 36,75 249,545 4 138 388 2612 189425

139 290 EMRE SÖYLEMEZ 11A 15 7 13,25 5 2 4,50 13 11 10,25 10 8 8,00 43 28 36,00 249,318 15 139 390 2623 189996

140 266 ARDA SOYSAL 11A 22 5 20,75 3 2 2,50 7 2 6,50 8 8 6,00 40 17 35,75 247,508 16 140 400 2698 194175

141 453 İREM ÖZDEMİR 12B 24 6 22,50 9 4 8,00 1 3 0,25 6 4 5,00 40 17 35,75 247,240 19 141 403 2708 194828

142 581 YELİZ TUĞ 12F 30 10 27,50 10 10 7,50 1 1 0,75 2 8 0,00 43 29 35,75 246,390 7 142 407 2741 196755

143 516 KAAN İCARDİ 12E 29 6 27,50 10 5 8,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 13 35,75 246,380 6 143 408 2743 196783

144 475 DOĞA SARIKAYA 12F 27 11 24,25 11 6 9,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 40 19 35,25 245,293 8 144 412 2778 199329
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİBİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,73 9,8 4,9 8,60 9,1 4,7 7,90 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,73 259,480

Okul Ortalaması 24,0 9,3 21,63 9,2 4,8 7,95 6,3 5,1 5,03 3,3 5,4 1,97 42,7 24,7 36,58 249,730

KATILIMLAR

145 302 ELİF TOSUNCUK 11B 28 11 25,25 8 12 5,00 6 8 4,00 3 8 1,00 45 39 35,25 245,213 13 145 413 2782 199510

146 309 BİLGESU ZAİMOĞLU 11C 28 7 26,25 9 6 7,50 1 1 0,75 2 5 0,75 40 19 35,25 245,073 2 146 414 2786 199862

147 574 TUNA SAATCİ 12C 19 12 16,00 9 3 8,25 7 4 6,00 6 6 4,50 41 25 34,75 245,045 8 147 415 2788 199919

148 438 NİL TURGUT 12B 25 9 22,75 9 3 8,25 1 8 -1,00 6 4 5,00 41 24 35,00 244,943 20 148 416 2794 200160

149 317 ALİ GÜREZ 11C 29 10 26,50 12 7 10,25 1 7 -0,75 1 8 -1,00 43 32 35,00 244,215 3 149 418 2820 201859

150 217 YELİZ ALPARSLA N 11B 22 11 19,25 10 6 8,50 7 10 4,50 4 7 2,25 43 34 34,50 243,778 14 150 424 2853 202968

151 569 NİSA ERDEMİR 12E 27 10 24,50 9 9 6,75 5 7 3,25 1 3 0,25 42 29 34,75 243,770 7 151 425 2854 202977

152 490 ELİF ÖZDEMİR 12D 23 12 20,00 12 4 11,00 4 2 3,50 1 5 -0,25 40 23 34,25 242,825 23 152 428 2892 205187

153 500 EYLÜL DEMİRTAŞ 12C 25 5 23,75 6 0 6,00 4 3 3,25 3 7 1,25 38 15 34,25 242,398 9 153 429 2912 206210

154 325 İBRAHİM ÇETİNKAYA 11E 23 14 19,50 12 7 10,25 3 5 1,75 6 14 2,50 44 40 34,00 242,245 5 154 430 2920 206577

155 410 IŞIL İNAN 12D 24 10 21,50 12 5 10,75 1 4 0,00 3 5 1,75 40 24 34,00 241,955 24 155 433 2930 207242

156 297 ELİF ÖZDİL 11B 19 10 16,50 9 5 7,75 9 11 6,25 5 7 3,25 42 33 33,75 241,910 15 156 434 2931 207366

157 529 MERAL GÜLER 12A 24 13 20,75 12 3 11,25 3 5 1,75 39 21 33,75 241,298 30 157 436 2962 208846

158 315 MUHAMMET YAVUZ 11E 23 15 19,25 12 3 11,25 3 6 1,50 4 10 1,50 42 34 33,50 240,728 6 158 438 2986 210278

159 0 YİĞİT DURAN 12E 28 10 25,50 8 8 6,00 3 4 2,00 39 22 33,50 239,855 8 159 446 3022 212295

160 505 GİZEM ŞEN 12 30 8 28,00 3 4 2,00 4 6 2,50 2 4 1,00 39 22 33,50 239,570 1 160 447 3031 212957

161 272 EYLÜL ORUÇ 11B 22 12 19,00 9 7 7,25 7 10 4,50 4 7 2,25 42 36 33,00 239,280 16 161 449 3039 213617

162 407 ZEYNEP ASLAN 11D 24 10 21,50 11 7 9,25 1 5 -0,25 4 6 2,50 40 28 33,00 238,965 19 162 451 3053 214330

163 418 ZEHRA ADA ÖZYÜREK 12B 26 10 23,50 4 0 4,00 6 5 4,75 2 5 0,75 38 20 33,00 238,635 21 163 455 3062 215130

164 260 BURAK KESKİNKILIÇ 11F 26 9 23,75 10 4 9,00 1 3 0,25 37 16 33,00 238,583 3 164 456 3064 215250

165 283 MUSTAFA ATALAY 11F 26 12 23,00 12 4 11,00 1 11 -1,75 1 2 0,50 40 29 32,75 237,935 4 165 459 3089 216783

166 561 SILA TABAN 12B 22 8 20,00 5 1 4,75 7 6 5,50 3 3 2,25 37 18 32,50 237,640 22 166 464 3102 217490

167 651 BEREN 12E 25 14 21,50 8 3 7,25 6 10 3,50 2 7 0,25 41 34 32,50 237,365 9 167 467 3111 218160

168 554 SELVER ESKİCİ 12D 23 5 21,75 10 6 8,50 3 3 2,25 36 14 32,50 237,323 25 168 468 3115 218267

169 231 MUSTAFA KÜRŞAT ORHAN11A 19 10 16,50 12 1 11,75 2 2 1,50 4 7 2,25 37 20 32,00 236,585 17 169 473 3150 220043

170 590 ARDA TURAN 12E 24 16 20,00 8 3 7,25 7 10 4,50 2 7 0,25 41 36 32,00 236,050 10 170 477 3167 221329

171 262 TANEM ÇAM 11E 19 13 15,75 10 6 8,50 4 0 4,00 6 10 3,50 39 29 31,75 235,978 7 171 479 3170 221528

172 221 SİMGE YILMAZ 11D 25 10 22,50 8 8 6,00 5 6 3,50 38 24 32,00 235,715 20 172 481 3181 222178

173 548 RUMEYSA ESKİCİ 12D 23 10 20,50 9 5 7,75 3 5 1,75 3 5 1,75 38 25 31,75 235,290 26 173 485 3203 223182

174 286 MİRAÇ BİNGÖL 11E 27 6 25,50 10 8 8,00 0 6 -1,50 37 20 32,00 235,265 8 174 486 3206 223251

175 233 CAN BACAKSIZ 11E 25 11 22,25 10 7 8,25 2 6 0,50 3 9 0,75 40 33 31,75 235,023 9 175 488 3218 223851

176 246 BERK TAŞ 11E 22 11 19,25 11 7 9,25 2 4 1,00 4 8 2,00 39 30 31,50 234,708 10 176 489 3233 224640

177 232 ADA COŞTUR 11E 23 13 19,75 12 8 10,00 5 14 1,50 3 11 0,25 43 46 31,50 234,573 11 177 490 3238 224976

178 324 NEHİR İŞLEK 11F 24 13 20,75 12 8 10,00 2 6 0,50 3 11 0,25 41 38 31,50 234,443 5 178 493 3243 225275

179 258 DERİN DEĞERLİ 11E 24 10 21,50 10 6 8,50 2 7 0,25 2 3 1,25 38 26 31,50 234,385 12 179 495 3246 225419

180 291 EMİR ERGİN 11D 20 16 16,00 11 8 9,00 7 7 5,25 3 8 1,00 41 39 31,25 234,335 21 180 496 3247 225551

181 285 ELİFSU ÇELİKALP 11D 19 10 16,50 11 6 9,50 6 3 5,25 36 19 31,25 234,230 22 181 497 3248 225815

182 427 ANIL TURK 12F 23 15 19,25 9 10 6,50 8 7 6,25 2 11 -0,75 42 43 31,25 233,843 9 182 502 3264 226682

183 240 IŞIL K 11B 18 15 14,25 9 5 7,75 9 11 6,25 4 8 2,00 40 39 30,25 231,583 17 183 511 3349 232105

184 544 ECEM KARABULUT 12C 19 8 17,00 8 5 6,75 5 4 4,00 5 10 2,50 37 27 30,25 231,245 10 184 514 3366 232942

185 341 EFEKAN AŞKIN 11E 24 9 21,75 11 5 9,75 0 4 -1,00 35 18 30,50 231,243 13 185 515 3367 232946

186 337 ELA GÜLER ÖZDEMİR 11D 25 9 22,75 9 7 7,25 1 2 0,50 35 18 30,50 231,153 23 186 518 3372 233140

187 419 BERRAK KARATAŞ 12B 23 11 20,25 6 8 4,00 3 3 2,25 5 5 3,75 37 27 30,25 230,873 23 187 522 3385 233796

188 252 GÜL KASAP 11 25 12 22,00 10 9 7,75 1 8 -1,00 4 10 1,50 40 39 30,25 230,555 1 188 526 3401 234536

189 458 AÜŞRA TÜRKSOY 12C 25 7 23,25 5 2 4,50 1 6 -0,50 4 4 3,00 35 19 30,25 230,453 11 189 527 3403 234785

190 503 ALEYNA 12E 25 5 23,75 7 1 6,75 0 1 -0,25 32 7 30,25 230,268 11 190 528 3407 235201

191 649 ŞEVVAL VERGİLİ 12D 20 4 19,00 8 6 6,50 6 6 4,50 34 16 30,00 230,130 27 191 531 3411 235531

192 259 AYŞE ALEYNA DURAK 11F 23 14 19,50 11 9 8,75 3 7 1,25 3 10 0,50 40 40 30,00 230,085 6 192 533 3416 235662
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİBİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,73 9,8 4,9 8,60 9,1 4,7 7,90 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,73 259,480

Okul Ortalaması 24,0 9,3 21,63 9,2 4,8 7,95 6,3 5,1 5,03 3,3 5,4 1,97 42,7 24,7 36,58 249,730

KATILIMLAR

193 471 DENİZ URUÇ 12D 24 10 21,50 9 4 8,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 35 20 30,00 229,785 28 193 535 3424 236367

194 473 DİLA POLAT 12E 25 11 22,25 8 7 6,25 2 5 0,75 1 1 0,75 36 24 30,00 229,738 12 194 536 3425 236486

195 322 EGE AFŞİN 11C 25 9 22,75 4 4 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 34 17 29,75 228,948 4 195 540 3450 238309

196 457 BÜŞRA DEMİREL 12F 25 10 22,50 10 8 8,00 0 3 -0,75 35 21 29,75 228,890 10 196 541 3452 238439

197 271 EGEHAN ARICI 11B 19 8 17,00 9 4 8,00 11 17 6,75 0 9 -2,25 39 38 29,50 228,790 18 197 542 3456 238661

198 250 SEVİM GÜLLÜ 11E 26 12 23,00 6 4 5,00 3 11 0,25 2 3 1,25 37 30 29,50 228,150 14 198 550 3483 240214

199 255 TUANA KOÇ 11E 21 14 17,50 12 8 10,00 5 14 1,50 3 11 0,25 41 47 29,25 228,070 15 199 552 3487 240353

200 451 BERKE KARAGÖL 12C 20 9 17,75 7 3 6,25 5 2 4,50 2 5 0,75 34 19 29,25 228,058 12 200 553 3489 240394

201 0 İSMAİL YILANCIOĞLU 11D 20 7 18,25 7 9 4,75 6 5 4,75 2 2 1,50 35 23 29,25 228,023 24 201 554 3491 240469

202 515 EREN YILMAZ 12D 18 8 16,00 12 8 10,00 5 7 3,25 0 1 -0,25 35 24 29,00 227,490 29 202 558 3520 241712

203 347 NEHİR YALTIRIK 11E 25 12 22,00 10 9 7,75 2 7 0,25 2 11 -0,75 39 39 29,25 227,445 16 203 559 3525 241813

204 479 EFEKAN ŞANLI 12C 23 11 20,25 6 7 4,25 1 4 0,00 7 10 4,50 37 32 29,00 227,128 13 204 560 3540 242555

205 265 MERYEM GENÇ 11B 18 12 15,00 10 8 8,00 6 7 4,25 4 12 1,00 38 39 28,25 225,405 19 205 565 3603 246581

206 263 MERVE TAŞTEKİN 11C 21 12 18,00 9 5 7,75 2 2 1,50 3 8 1,00 35 27 28,25 225,015 5 206 571 3620 247462

207 313 ELA ONAT 11E 23 13 19,75 9 7 7,25 2 9 -0,25 4 10 1,50 38 39 28,25 224,808 17 207 573 3628 247955

208 300 DOĞAN KAPLAN 11E 22 10 19,50 9 9 6,75 1 2 0,50 3 7 1,25 35 28 28,00 224,075 18 208 577 3651 249627

209 531 MERT AYAZ GEZER 12C 19 14 15,50 8 9 5,75 2 1 1,75 7 9 4,75 36 33 27,75 223,980 14 209 578 3654 249857

210 566 SUDENAZ BEL 12B 23 11 20,25 6 2 5,50 5 10 2,50 2 9 -0,25 36 32 28,00 223,918 24 210 579 3658 249996

211 333 TALHA ÖZCAN 11C 21 7 19,25 4 0 4,00 4 0 4,00 3 10 0,50 32 17 27,75 223,323 6 211 587 3679 251370

212 578 GÜL TEKİN 12C 25 12 22,00 8 9 5,75 2 8 0,00 35 29 27,75 222,945 15 212 590 3692 252215

213 339 İLAYDA GÖKÇE 11D 21 12 18,00 8 7 6,25 4 3 3,25 33 22 27,50 222,710 25 213 592 3704 252729

214 582 ZELAL AYDOĞAN 12D 20 7 18,25 9 6 7,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 33 22 27,50 222,668 30 214 593 3710 252841

215 336 ARDA YILMAZ 11C 18 18 13,50 8 9 5,75 9 4 8,00 1 4 0,00 36 35 27,25 222,540 7 215 594 3717 253140

216 350 NUR EROL 11B 17 11 14,25 7 6 5,50 9 11 6,25 3 7 1,25 36 35 27,25 222,493 20 216 595 3718 253230

217 539 NAZ ÇELİK 12D 19 16 15,00 10 6 8,50 5 1 4,75 0 4 -1,00 34 27 27,25 222,305 31 217 596 3721 253635

218 415 BAHAR MERCAN 12D 22 15 18,25 8 10 5,50 4 1 3,75 1 5 -0,25 35 31 27,25 221,913 32 218 597 3730 254515

219 595 GÖKSU AKINCI 12F 22 13 18,75 7 4 6,00 2 3 1,25 1 0 1,00 32 20 27,00 221,143 11 219 602 3767 256199

220 268 İREM SUGÖLÜ 11E 26 11 23,25 8 10 5,50 1 11 -1,75 3 12 0,00 38 44 27,00 220,518 19 220 610 3792 257594

221 563 SUDE NAZ AYDIN 12E 21 10 18,50 10 2 9,50 0 7 -1,75 1 2 0,50 32 21 26,75 220,400 13 221 611 3796 257841

222 436 AYŞEGÜL ÇETİN 12C 24 11 21,25 3 6 1,50 3 4 2,00 5 12 2,00 35 33 26,75 220,103 16 222 614 3807 258531

223 276 DURSUN EGE UYSAL 11C 22 14 18,50 11 7 9,25 2 6 0,50 0 7 -1,75 35 34 26,50 219,555 8 223 619 3828 259690

224 596 BERKAY ZAİM 12C 17 10 14,50 6 2 5,50 4 6 2,50 6 10 3,50 33 28 26,00 218,775 17 224 625 3862 261426

225 222 ESMAGÜL İZEL ÇOBAN 11E 19 16 15,00 7 6 5,50 3 0 3,00 4 6 2,50 33 28 26,00 218,670 20 225 627 3865 261647

226 423 ALEYNA KELEŞ 12D 23 8 21,00 6 3 5,25 29 11 26,25 218,545 33 226 628 3870 261874

227 589 HALİL BAKİ SEZGİN 12C 21 12 18,00 1 3 0,25 7 1 6,75 2 5 0,75 31 21 25,75 217,455 18 227 633 3901 264168

228 307 KAAN SÖKMEN 11E 21 11 18,25 5 9 2,75 4 3 3,25 4 10 1,50 34 33 25,75 217,453 21 228 634 3902 264177

229 534 MİRAY DÖNER 12E 22 9 19,75 1 0 1,00 6 4 5,00 29 13 25,75 217,198 14 229 637 3913 264678

230 510 HAVİN KAPLAN 12C 23 12 20,00 7 7 5,25 1 5 -0,25 3 9 0,75 34 33 25,75 217,195 19 230 638 3915 264689

231 434 ASEL ARSLAN 12E 23 12 20,00 8 8 6,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 32 25 25,75 217,165 15 231 639 3916 264735

232 275 İLEYNA İZBUDAK 11E 23 12 20,00 10 9 7,75 0 5 -1,25 2 11 -0,75 35 37 25,75 217,135 22 232 640 3919 264797

233 239 ECE ÖZÇELİK 11E 20 12 17,00 10 9 7,75 1 8 -1,00 4 10 1,50 35 39 25,25 216,105 23 233 650 3955 267024

234 301 DOĞAN YAVRUTÜRK 11E 17 18 12,50 14 6 12,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 26 24,50 214,355 24 234 661 4008 270682

235 443 CEVATKOCAMAN 12C 16 9 13,75 6 9 3,75 8 4 7,00 3 12 0,00 33 34 24,50 214,203 20 235 664 4014 270955

236 229 BENGİSU YILDIRIM 11A 11 5 9,75 7 1 6,75 8 6 6,50 3 7 1,25 29 19 24,25 214,018 18 236 666 4021 271350

237 575 TURHAN UYANIK 12E 19 13 15,75 6 4 5,00 6 6 4,50 1 7 -0,75 32 30 24,50 213,913 16 237 667 4027 271551

238 318 ESRA ÖZDEDE 11E 20 16 16,00 7 8 5,00 2 1 1,75 3 6 1,50 32 31 24,25 213,215 25 238 670 4046 272936

239 293 SUDEM YILMAZ 11C 23 11 20,25 4 1 3,75 27 12 24,00 211,848 9 239 675 4085 275604

240 0 CAN ALTINIŞIK 12B 16 7 14,25 5 5 3,75 3 3 2,25 4 3 3,25 28 18 23,50 211,248 25 240 677 4103 276777

                                                5 / 6



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİBİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,73 9,8 4,9 8,60 9,1 4,7 7,90 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,73 259,480

Okul Ortalaması 24,0 9,3 21,63 9,2 4,8 7,95 6,3 5,1 5,03 3,3 5,4 1,97 42,7 24,7 36,58 249,730

KATILIMLAR

241 320 AHMET ORHUN UYGUR 11C 17 10 14,50 8 5 6,75 5 2 4,50 0 9 -2,25 30 26 23,50 210,995 10 241 680 4113 277263

242 241 BERRAK KOÇ 11B 14 10 11,50 6 3 5,25 10 18 5,50 3 8 1,00 33 39 23,25 210,760 21 242 683 4122 277682

243 245 NİSA DİZMAN 11E 24 10 21,50 5 9 2,75 1 5 -0,25 2 10 -0,50 32 34 23,50 210,155 26 243 688 4146 278860

244 482 EGE YILDIZ 12E 25 11 22,25 1 1 0,75 1 3 0,25 27 15 23,25 209,323 17 244 692 4167 280416

245 334 GÜLAY KUYEBAKAN 11C 22 13 18,75 0 2 -0,50 3 9 0,75 7 12 4,00 32 36 23,00 209,183 11 245 693 4170 280676

246 264 SILA SARIDAG 11F 15 8 13,00 6 3 5,25 3 2 2,50 3 7 1,25 27 20 22,00 206,800 7 246 704 4239 285085

247 593 TUNATAYLAN KULAKSIZ12F 20 13 16,75 1 0 1,00 5 4 4,00 26 17 21,75 205,508 12 247 707 4272 287456

248 289 AZRA TUANA DEMİR 11B 8 8 6,00 10 5 8,75 9 5 7,75 1 9 -1,25 28 27 21,25 205,345 22 248 709 4280 287704

249 206 LİN ALSFAN 11D 17 9 14,75 6 8 4,00 2 5 0,75 3 4 2,00 28 26 21,50 205,093 26 249 711 4287 288142

250 269 CEREN ÖZÜRK 11C 19 10 16,50 7 5 5,75 0 2 -0,50 1 7 -0,75 27 24 21,00 203,245 12 250 724 4337 291360

251 228 YİĞİT EGE YANAR 11C 13 16 9,00 7 4 6,00 6 3 5,25 2 7 0,25 28 30 20,50 202,750 13 251 727 4350 292181

252 591 İNCİ ÇİMEN 12E 19 5 17,75 5 8 3,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 25 17 20,75 202,338 18 252 729 4360 292853

253 402 ELİF BEYAZKUŞ 11A 16 17 11,75 9 4 8,00 3 5 1,75 2 13 -1,25 30 39 20,25 201,578 19 253 734 4375 294019

254 312 BETÜL ÇİFTÇİOĞLU 11C 17 18 12,50 7 9 4,75 4 8 2,00 28 35 19,25 198,590 14 254 750 4451 298740

255 550 S RP AKTÜRK 12C 14 12 11,00 2 3 1,25 5 8 3,00 2 4 1,00 23 27 16,25 189,685 21 255 782 4620 310661

256 346 EGEMEN YAKAR 11E 18 21 12,75 4 10 1,50 2 10 -0,50 5 15 1,25 29 56 15,00 185,693 27 256 795 4701 315214

257 507 HAMZA YAŞAR 12E 14 6 12,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 17 9 14,75 184,920 19 257 802 4710 316031

258 468 DAMLA ÖZTÜRK 12E 8 7 6,25 4 5 2,75 4 4 3,00 1 2 0,50 17 18 12,50 178,958 20 258 819 4807 321843

259 340 SHAKHRİZODA KARİMOVA11E 14 26 7,50 5 15 1,25 2 1 1,75 3 6 1,50 24 48 12,00 177,325 28 259 822 4827 323326

260 254 ÖMER DURUKAN 11F 4 3 3,25 7 3 6,25 3 8 1,00 14 14 10,50 173,328 8 260 835 4872 326595

261 556 SERGÜN TAŞKIN 12C 12 5 10,75 0 1 -0,25 12 6 10,50 172,313 22 261 839 4885 327321

262 261 TUĞRA BEYAZOĞLU 11C 9 30 1,50 9 10 6,50 8 25 1,75 4 15 0,25 30 80 10,00 172,015 15 262 840 4887 327515

263 349 KUBİLAY ALTUNER 11C 2 0 2,00 0 2 -0,50 8 3 7,25 2 3 1,25 12 8 10,00 171,990 16 263 841 4888 327532

264 0 OPEL ASTRA   10 9 7,75 1 4 0,00 2 5 0,75 13 18 8,50 166,693 1 264 856 4945 331173

265 348 MUSTAFA KAYA YAYLALI11F 1 2 0,50 7 4 6,00 3 8 1,00 11 14 7,50 164,625 9 265 860 4968 332423

266 278 TİMUR SELİK 11C 13 26 6,50 3 13 -0,25 2 8 0,00 18 47 6,25 160,030 17 266 869 4999 335154

267 439 AZRANAZ AKKUŞ 12C 5 1 4,75 1 3 0,25 6 4 5,00 156,493 23 267 872 5024 337081
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 OPEL ASTRA   10 9 7,75 1 4 0,00 2 5 0,75 13 18 8,50 166,693 331173
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11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 252 GÜL KASAP 11 25 12 22,00 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 1 7 -0,75 0 1 -0,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 40 39 30,25 230,555 234536
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 216 DORUK ÖZCAN 11A 23 6 21,50 2 1 1,75 3 2 2,50 1 3 0,25 18 6 16,50 2 1 1,75 3 3 2,25 6 0 6,00 3 3 2,25 61 25 54,75 304,970 86793

2 215 EFE BERAT ERY Ğ 11A 27 10 24,50 1 2 0,50 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 10 5 8,75 2 1 1,75 2 0 2,00 1 2 0,50 53 22 47,50 282,435 121639

3 344 OSMAN DENİZ 11A 24 14 20,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 10 12 7,00 0 4 -1,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 57 45 45,75 277,720 130194

4 201 SUDENAZ ŞİT 11A 25 7 23,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 7 4 6,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 5 0,75 3 2 2,50 52 25 45,75 277,283 131028

5 227 DÜRÜ DURUAKAN      V 11A 31 6 29,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 6 7 4,25 1 0 1,00 4 3 3,25 2 5 0,75 2 4 1,00 54 33 45,75 276,530 132468

6 205 NUR ÖZEN 11A 28 8 26,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 7 3,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 51 29 43,75 270,855 143430

7 224 SİNEM TOSUN 11A 23 5 21,75 1 0 1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 14 6 12,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 47 18 42,50 267,563 149948

8 273 HALİL GÖK 11A 23 8 21,00 3 0 3,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 4 7 2,25 1 3 0,25 5 2 4,50 2 1 1,75 2 1 1,75 48 27 41,25 264,165 156947

9 218 İPEK * NEŞ*OĞAN 11A 24 6 22,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 4 0 4,00 11 6 9,50 1 0 1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 46 23 40,25 260,670 164407

10 235 GÜLŞAH ATIGAN 11A 26 8 24,00 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 5 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 44 20 39,00 256,740 173037

11 200 HİRANUR UÇAK 11A 23 10 20,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 3 0 3,00 9 5 7,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 46 30 38,50 255,645 175549

12 287 EFE GÜZEL 11A 19 13 15,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 11 4 10,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 4 2 3,50 46 33 37,75 254,068 179009

13 237 YUSUFHAN KARAGÖZ 11A 22 13 18,75 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 10 9 7,75 0 4 -1,00 2 5 0,75 2 3 1,25 2 4 1,00 49 45 37,75 253,688 179888

14 203 İREM ADIGÜZEL 11A 19 10 16,50 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 7 1 6,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 43 24 37,00 251,705 184377

15 290 EMRE SÖYLEMEZ 11A 15 7 13,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 12 11 9,25 1 0 1,00 5 2 4,50 3 3 2,25 2 3 1,25 43 28 36,00 249,318 189996

16 266 ARDA SOYSAL 11A 22 5 20,75 3 2 2,50 7 2 6,50 4 2 3,50 2 3 1,25 2 3 1,25 40 17 35,75 247,508 194175

17 231 MUSTAFA KÜRŞAT ORHAN11A 19 10 16,50 4 0 4,00 2 0 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 37 20 32,00 236,585 220043

18 229 BENGİSU YILDIRIM 11A 11 5 9,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 6 6 4,50 2 0 2,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 29 19 24,25 214,018 271350

19 402 ELİF BEYAZKUŞ 11A 16 17 11,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 7 -1,75 0 5 -1,25 2 1 1,75 30 39 20,25 201,578 294019
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 236 OĞUZHAN ÖZTÜRK 11B 29 10 26,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 15 13 11,75 0 5 -1,25 5 2 4,50 2 2 1,50 2 2 1,50 69 38 59,50 318,545 69709

2 303 DENİZ GÜRBÜZ 11B 30 8 28,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 13 11 10,25 2 7 0,25 5 1 4,75 0 6 -1,50 3 3 2,25 69 40 59,00 316,760 71799

3 210 DOĞA KANAY 11B 29 9 26,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 13 11 10,25 2 5 0,75 4 3 3,25 0 7 -1,75 2 4 1,00 63 43 52,25 296,418 99081

4 207 AZRA TEKİN 11B 30 9 27,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 10 12 7,00 0 3 -0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 3 3 2,25 60 43 49,25 287,288 113362

5 308 ECEM ALTAŞ 11B 28 10 25,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 12 13 8,75 0 3 -0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 3 3 2,25 60 45 48,75 286,070 115348

6 298 NAZAR ZIK 11B 26 13 22,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 15 8,25 0 4 -1,00 2 5 0,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 58 44 47,00 281,063 124122

7 330 ALARA KIRAN 11B 28 9 25,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 12 13 8,75 0 2 -0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 3 3 2,25 57 43 46,25 278,448 128940

8 274 SAMET DEMİRCAN 11B 19 12 16,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 11 11 8,25 0 2 -0,50 3 4 2,00 2 2 1,50 3 0 3,00 52 33 43,75 272,305 140557

9 213 AYBERK KURT 11B 26 9 23,75 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 9 4 8,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 49 25 42,75 268,108 148860

10 249 KADİR YILMAZ ULU 11B 26 7 24,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 10 12 7,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 1 4 0,00 3 3 2,25 52 40 42,00 265,818 153479

11 282 HAMZA ÇEVİK 11B 22 14 18,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 11 11 8,25 1 1 0,75 3 4 2,00 1 4 0,00 2 2 1,50 52 44 41,00 263,555 158201

12 0 HİKMET EMRE TEMUR 11B 24 8 22,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 9 9 6,75 1 0 1,00 2 3 1,25 0 6 -1,50 2 4 1,00 48 33 39,75 259,215 167581

13 302 ELİF TOSUNCUK 11B 28 11 25,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 6 5 4,75 0 3 -0,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 45 39 35,25 245,213 199510

14 217 YELİZ ALPARSLA N 11B 22 11 19,25 2 1 1,75 1 4 0,00 2 1 1,75 5 0 5,00 7 7 5,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 43 34 34,50 243,778 202968

15 297 ELİF ÖZDİL 11B 19 10 16,50 1 1 0,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 9 9 6,75 0 2 -0,50 2 4 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 42 33 33,75 241,910 207366

16 272 EYLÜL ORUÇ 11B 22 12 19,00 2 1 1,75 1 4 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 7 7 5,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 42 36 33,00 239,280 213617

17 240 IŞIL K 11B 18 15 14,25 1 1 0,75 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 9 9 6,75 0 2 -0,50 2 4 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 40 39 30,25 231,583 232105

18 271 EGEHAN ARICI 11B 19 8 17,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 0 2,00 11 14 7,50 0 3 -0,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 39 38 29,50 228,790 238661

19 265 MERYEM GENÇ 11B 18 12 15,00 2 1 1,75 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 6 6 4,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 38 39 28,25 225,405 246581

20 350 NUR EROL 11B 17 11 14,25 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 9 9 6,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 1 1 0,75 36 35 27,25 222,493 253230

21 241 BERRAK KOÇ 11B 14 10 11,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 0 1,00 10 15 6,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 33 39 23,25 210,760 277682

22 289 AZRA TUANA DEMİR 11B 8 8 6,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 8 5 6,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 0 5 -1,25 1 0 1,00 28 27 21,25 205,345 287704



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 11B

KATILIMLAR
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 292 ECE KORKMAZ 11C 23 8 21,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 9 2,75 1 1 0,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 0 3,00 44 30 36,50 249,680 189091

2 309 BİLGESU ZAİMOĞLU 11C 28 7 26,25 1 1 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 40 19 35,25 245,073 199862

3 317 ALİ GÜREZ 11C 29 10 26,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 7 -0,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 43 32 35,00 244,215 201859

4 322 EGE AFŞİN 11C 25 9 22,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 34 17 29,75 228,948 238309

5 263 MERVE TAŞTEKİN 11C 21 12 18,00 1 2 0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 35 27 28,25 225,015 247462

6 333 TALHA ÖZCAN 11C 21 7 19,25 4 0 4,00 4 0 4,00 2 5 0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 32 17 27,75 223,323 251370

7 336 ARDA YILMAZ 11C 18 18 13,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 9 4 8,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 36 35 27,25 222,540 253140

8 276 DURSUN EGE UYSAL 11C 22 14 18,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 6 0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 35 34 26,50 219,555 259690

9 293 SUDEM YILMAZ 11C 23 11 20,25 4 1 3,75 27 12 24,00 211,848 275604

10 320 AHMET ORHUN UYGUR 11C 17 10 14,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 30 26 23,50 210,995 277263

11 334 GÜLAY KUYEBAKAN 11C 22 13 18,75 0 2 -0,50 3 9 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 3 3 2,25 32 36 23,00 209,183 280676

12 269 CEREN ÖZÜRK 11C 19 10 16,50 2 1 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 27 24 21,00 203,245 291360

13 228 YİĞİT EGE YANAR 11C 13 16 9,00 2 1 1,75 1 3 0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 0 1,00 28 30 20,50 202,750 292181

14 312 BETÜL ÇİFTÇİOĞLU 11C 17 18 12,50 6 9 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 28 35 19,25 198,590 298740

15 261 TUĞRA BEYAZOĞLU 11C 9 30 1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 5 0 5,00 2 2 1,50 7 17 2,75 1 8 -1,00 3 4 2,00 0 7 -1,75 1 4 0,00 30 80 10,00 172,015 327515

16 349 KUBİLAY ALTUNER 11C 2 0 2,00 0 2 -0,50 8 3 7,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 12 8 10,00 171,990 327532

17 278 TİMUR SELİK 11C 13 26 6,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 18 47 6,25 160,030 335154
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 225 ECENAZ EMİR 11D 31 7 29,25 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 17 6 15,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 62 20 57,00 310,408 79557

2 234 TANEM SAĞDEMİR 11D 28 12 25,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 9 3 8,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 52 25 45,75 276,955 131675

3 409 KAAN BÜYÜKKERESTECİ11D 24 6 22,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 7 3 6,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 49 16 45,00 275,025 135386

4 314 EYLÜL ŞAHİN 11D 31 7 29,25 3 0 3,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 50 19 45,25 274,893 135615

5 321 AZRA KURNAZ 11D 32 6 30,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 3 2,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 50 21 44,75 273,190 138878

6 219 NARİN KARADAĞ 11D 27 12 24,00 4 0 4,00 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 10 4 9,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 51 27 44,25 272,545 140115

7 204 CEREN BODUR 11D 29 10 26,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 7 9 4,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 51 31 43,25 269,160 146769

8 351 CEYLİN ERDEM 11D 24 14 20,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 9 0 9,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 48 29 40,75 262,520 160483

9 284 ZEYNEP KARAHAN 11D 28 10 25,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 11 2,25 3 1 2,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 50 36 41,00 262,515 160490

10 244 CEMRE ALTINTAŞ 11D 27 10 24,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 9 2 8,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 47 25 40,75 261,930 161788

11 248 ESMA PINAR 11D 28 12 25,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 7 5 5,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 48 31 40,25 260,395 165022

12 253 SİRAÇ SEVER 11D 26 11 23,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 45 21 39,75 259,073 167897

13 288 MELEK ARSLAN 11D 29 8 27,00 3 0 3,00 1 3 0,25 1 3 0,25 4 0 4,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 45 22 39,50 257,820 170692

14 277 ZEYNEP KAZ 11D 29 7 27,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 43 14 39,50 257,748 170868

15 296 ELANUR OKTER 11D 27 12 24,00 2 2 1,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 7 1 6,75 1 1 0,75 43 19 38,25 254,425 178259

16 223 NEHİR KÜLLÜOĞLU 11D 26 5 24,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 5 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 17 37,75 252,818 181847

17 230 NİSA SEVDAN 11D 28 6 26,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 4 2,00 1 2 0,50 42 18 37,50 251,805 184155

18 209 REYHAN OKTER 11D 26 12 23,00 2 2 1,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 42 21 36,75 249,985 188366

19 407 ZEYNEP ASLAN 11D 24 10 21,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 40 28 33,00 238,965 214330

20 221 SİMGE YILMAZ 11D 25 10 22,50 2 0 2,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 5 6 3,50 38 24 32,00 235,715 222178

21 291 EMİR ERGİN 11D 20 16 16,00 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 6 6 4,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 41 39 31,25 234,335 225551

22 285 ELİFSU ÇELİKALP 11D 19 10 16,50 3 1 2,75 1 4 0,00 2 1 1,75 5 0 5,00 6 3 5,25 36 19 31,25 234,230 225815

23 337 ELA GÜLER ÖZDEMİR 11D 25 9 22,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 3 0 3,00 1 2 0,50 35 18 30,50 231,153 233140

24 0 İSMAİL YILANCIOĞLU 11D 20 7 18,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 6 4 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 35 23 29,25 228,023 240469

25 339 İLAYDA GÖKÇE 11D 21 12 18,00 2 0 2,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 3 3,25 33 22 27,50 222,710 252729

26 206 LİN ALSFAN 11D 17 9 14,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 0 3,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 28 26 21,50 205,093 288142



11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 11D

KATILIMLAR
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11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 226 FUDAY NORMAL 11E 27 6 25,50 5 0 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 2 0 2,00 42 11 39,25 257,220 171974

2 388 BÜŞRA NUR GÜNGÖR 11E 27 6 25,50 5 0 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 2 0 2,00 42 11 39,25 257,220 171974

3 343 POYRAZ KARSAN 11E 21 11 18,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 10 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 0 1,00 46 31 38,25 255,303 176337

4 280 TUANA YANAR 11E 29 8 27,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 10 -1,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 46 37 36,75 249,545 189425

5 325 İBRAHİM ÇETİNKAYA 11E 23 14 19,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 5 0,75 1 0 1,00 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 44 40 34,00 242,245 206577

6 315 MUHAMMET YAVUZ 11E 23 15 19,25 3 2 2,50 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 6 1,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 42 34 33,50 240,728 210278

7 262 TANEM ÇAM 11E 19 13 15,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 39 29 31,75 235,978 221528

8 286 MİRAÇ BİNGÖL 11E 27 6 25,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 37 20 32,00 235,265 223251

9 233 CAN BACAKSIZ 11E 25 11 22,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 2 6 0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 40 33 31,75 235,023 223851

10 246 BERK TAŞ 11E 22 11 19,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 2 4 1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 39 30 31,50 234,708 224640

11 232 ADA COŞTUR 11E 23 13 19,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 12 1,00 1 2 0,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 43 46 31,50 234,573 224976

12 258 DERİN DEĞERLİ 11E 24 10 21,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 7 0,25 2 3 1,25 38 26 31,50 234,385 225419

13 341 EFEKAN AŞKIN 11E 24 9 21,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 35 18 30,50 231,243 232946

14 250 SEVİM GÜLLÜ 11E 26 12 23,00 2 1 1,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 3 11 0,25 2 3 1,25 37 30 29,50 228,150 240214

15 255 TUANA KOÇ 11E 21 14 17,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 12 1,00 1 2 0,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 41 47 29,25 228,070 240353

16 347 NEHİR YALTIRIK 11E 25 12 22,00 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 39 39 29,25 227,445 241813

17 313 ELA ONAT 11E 23 13 19,75 1 3 0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 2 8 0,00 0 1 -0,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 38 39 28,25 224,808 247955

18 300 DOĞAN KAPLAN 11E 22 10 19,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 35 28 28,00 224,075 249627

19 268 İREM SUGÖLÜ 11E 26 11 23,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 1 10 -1,50 0 1 -0,25 0 7 -1,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 38 44 27,00 220,518 257594

20 222 ESMAGÜL İZEL ÇOBAN 11E 19 16 15,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 33 28 26,00 218,670 261647

21 307 KAAN SÖKMEN 11E 21 11 18,25 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 3 3,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 34 33 25,75 217,453 264177

22 275 İLEYNA İZBUDAK 11E 23 12 20,00 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 35 37 25,75 217,135 264797

23 239 ECE ÖZÇELİK 11E 20 12 17,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 7 -0,75 0 1 -0,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 35 39 25,25 216,105 267024

24 301 DOĞAN YAVRUTÜRK 11E 17 18 12,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 26 24,50 214,355 270682

25 318 ESRA ÖZDEDE 11E 20 16 16,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 32 31 24,25 213,215 272936

26 245 NİSA DİZMAN 11E 24 10 21,50 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 32 34 23,50 210,155 278860

27 346 EGEMEN YAKAR 11E 18 21 12,75 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 10 -0,50 0 7 -1,75 3 4 2,00 2 4 1,00 29 56 15,00 185,693 315214

28 340 SHAKHRİZODA KARİMOVA11E 14 26 7,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 24 48 12,00 177,325 323326



11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 11E

KATILIMLAR
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11F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 11F

KATILIMLAR

1 342 ADA AKALIN 11F 26 11 23,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 49 27 42,25 266,793 151500

2 311 AD E TATLIDİL 11F 21 8 19,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 7 2,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 44 21 38,75 256,545 173469

3 260 BURAK KESKİNKILIÇ 11F 26 9 23,75 2 1 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 37 16 33,00 238,583 215250

4 283 MUSTAFA ATALAY 11F 26 12 23,00 2 1 1,75 2 3 1,25 3 0 3,00 5 0 5,00 1 11 -1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 40 29 32,75 237,935 216783

5 324 NEHİR İŞLEK 11F 24 13 20,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 0 6 -1,50 41 38 31,50 234,443 225275

6 259 AYŞE ALEYNA DURAK 11F 23 14 19,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 6 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 40 40 30,00 230,085 235662

7 264 SILA SARIDAG 11F 15 8 13,00 1 0 1,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 1 1 0,75 27 20 22,00 206,800 285085

8 254 ÖMER DURUKAN 11F 4 3 3,25 2 3 1,25 1 0 1,00 4 0 4,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 14 14 10,50 173,328 326595

9 348 MUSTAFA KAYA YAYLALI11F 1 2 0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 4 0 4,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 11 14 7,50 164,625 332423
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 505 GİZEM ŞEN 12 30 8 28,00 2 1 1,75 1 3 0,25 4 6 2,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 39 22 33,50 239,570 212957
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 403 IRMAK KIZILTAŞ 12A 27 7 25,25 2 0 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 19 2 18,50 2 1 1,75 4 2 3,50 3 1 2,75 5 0 5,00 71 14 67,50 343,018 44982

2 446 DAMLA YÜKSEK 12A 23 10 20,50 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 19 1 18,75 4 0 4,00 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 67 12 64,00 333,055 54257

3 401 RANA DUYGU TÜRKMEN12A 32 6 30,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 13 3 12,25 4 1 3,75 4 2 3,50 2 3 1,25 65 18 60,50 321,085 66822

4 579 YAĞMUR UZAL 12A 31 8 29,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 9 3 8,25 2 1 1,75 4 0 4,00 3 4 2,00 2 2 1,50 64 20 59,00 316,710 71853

5 547 ÖZGE KÖYİÇİ 12A 30 10 27,50 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 14 4 13,00 1 0 1,00 2 2 1,50 3 4 2,00 4 2 3,50 64 23 58,25 314,620 74357

6 530 MERİÇ ONAT 12A 32 3 31,25 1 1 0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 10 3 9,25 2 0 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 61 16 57,00 310,358 79617

7 517 İLAYDA BALDAN 12A 28 2 27,50 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 12 3 11,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 6 0 6,00 3 0 3,00 60 13 56,75 310,250 79761

8 551 SEDAT MİRAÇ BİLGİÇ 12A 26 8 24,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 14 3 13,25 1 1 0,75 4 2 3,50 4 2 3,50 2 4 1,00 63 26 56,50 309,830 80310

9 464 CEYLİN DOĞA ÇİFTÇİ 12A 32 7 30,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 11 4 10,00 1 0 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 62 24 56,00 307,398 83490

10 425 TUNA 12A 28 7 26,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 14 3 13,25 2 0 2,00 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 60 25 53,75 300,983 92393

11 631 ONUR GÜLEN 12A 31 8 29,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 8 0 8,00 2 0 2,00 3 1 2,75 2 2 1,50 57 13 53,75 300,725 92776

12 474 DİLARA UYAR 12A 29 9 26,75 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 8 3 7,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 55 20 50,00 289,763 109388

13 433 FURKAN 12A 32 4 31,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 9 7 7,25 54 15 50,25 289,725 109443

14 580 YAREN YILDIRIM 12A 24 7 22,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 19 2 18,50 2 2 1,50 3 2 2,50 54 17 49,75 289,513 109771

15 437 NİL AYDIN 12A 28 4 27,00 3 0 3,00 4 1 3,75 8 3 7,25 1 1 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 52 12 49,00 286,760 114192

16 559 SILA ACUN 12A 29 7 27,25 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 6 3 5,25 1 1 0,75 2 1 1,75 4 2 3,50 53 17 48,75 285,923 115599

17 506 GÜLER SAVAŞ 12A 31 5 29,75 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 1 4,75 2 1 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 52 14 48,50 284,723 117607

18 0 SUDENAZ SARIOĞLU 12A 33 2 32,50 2 0 2,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 7 4 6,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 51 12 48,00 282,765 121056

19 489 ELİF NEHİR ÇABUK 12A 25 5 23,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 11 5 9,75 2 0 2,00 2 2 1,50 4 2 3,50 4 0 4,00 51 18 46,50 279,703 126600

20 571 TAHİR ÇOŞKUN 12A 23 8 21,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 14 3 13,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 3 1,25 1 0 1,00 51 21 45,75 277,565 130488

21 487 DURU ŞİMŞEK 12A 25 10 22,50 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 2 3,50 2 0 2,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 50 18 45,50 276,645 132258

22 537 MERVE AKTAŞ 12A 29 9 26,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 8 1 7,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 51 22 45,50 276,003 133486

23 513 IRMAK ÇOBAN 12A 26 11 23,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 10 1 9,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 50 22 44,50 273,518 138240

24 570 ŞEVVAL YAŞAR 12A 26 8 24,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 10 4 9,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 2 0 2,00 49 19 44,25 272,715 139793

25 484 EKİN AKYOL 12A 24 11 21,25 1 0 1,00 5 0 5,00 12 5 10,75 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 49 20 44,00 272,238 140660

26 496 EMSAL OLGUN 12A 27 10 24,50 3 1 2,75 4 1 3,75 8 3 7,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 48 18 43,50 270,405 144325

27 543 N ÇINAR CENKER 12A 22 8 20,00 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 10 4 9,00 1 0 1,00 2 4 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 48 24 42,00 266,530 152032

28 463 CEREN BAYRAK 12A 28 8 26,00 4 0 4,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 48 26 41,50 264,120 157037



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 12A

KATILIMLAR

29 421 ALANUR BİÇER 12A 25 6 23,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 0 4,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 41 14 37,50 252,245 183174

30 529 MERAL GÜLER 12A 24 13 20,75 12 2 11,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 39 21 33,75 241,298 208846
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 537 MUSTAFA KILIÇ 12B 31 6 29,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 10 1 9,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 4 1,00 60 19 55,25 305,270 86358

2 499 ESMANUR YILDIRIM 12B 30 3 29,25 2 2 1,50 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 4 11,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 59 15 55,25 305,203 86451

3 586 ZEYNEP YAZAR 12B 32 3 31,25 1 1 0,75 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 9 3 8,25 2 1 1,75 4 0 4,00 57 8 55,00 304,268 87749

4 683 EFE BERK GÜN 12B 20 14 16,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 19 3 18,25 3 0 3,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 55 29 47,75 284,090 118688

5 454 BEYZA SU ÖZDEMİR 12B 33 7 31,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 54 23 48,25 283,713 119374

6 576 YAĞIZ LİZ 12B 27 10 24,50 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 13 10 10,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 54 30 46,50 279,265 127433

7 404 HAZAL TAZEGÜL 12B 25 6 23,50 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 9 1 8,75 1 1 0,75 3 0 3,00 1 2 0,50 46 12 43,00 268,975 147142

8 481 EGE TAVŞAN 12B 27 4 26,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 46 14 42,50 267,200 150677

9 450 BERKAY YILDIRIM 12B 28 8 26,00 1 1 0,75 4 1 3,75 10 8 8,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 48 23 42,25 266,375 152327

10 587 PELİN KEKEÇ 12B 27 7 25,25 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 9 4 8,00 2 0 2,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 47 19 42,25 266,353 152370

11 416 CEM EKİZOĞLU 12B 30 6 28,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 3 0,25 4 1 3,75 8 6 6,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 48 23 42,25 265,870 153359

12 405 ARDA YILANCIOGLU 12B 22 13 18,75 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 4 7,00 1 0 1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 47 30 39,50 259,023 167995

13 11111 DOĞU 12B 27 5 25,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 5 4 4,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 44 17 39,75 258,798 168504

14 430 ARDA KAMİL 12B 22 12 19,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 7 4 6,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 45 26 38,50 256,030 174670

15 502 EGE İREZ 12B 20 3 19,25 2 0 2,00 2 2 1,50 4 0 4,00 11 3 10,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 41 13 37,75 253,533 180231

16 492 ELİF YILDIZ 12B 27 10 24,50 3 1 2,75 1 3 0,25 10 3 9,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 45 29 37,75 252,900 181662

17 452 ELİF OKUYUCU 12B 30 8 28,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 7 1,25 0 2 -0,50 4 2 3,50 1 3 0,25 1 1 0,75 44 25 37,75 252,545 182476

18 555 SEMİH KAYA 12B 24 13 20,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 5 0,75 2 3 1,25 2 2 1,50 44 30 36,50 249,673 189111

19 453 İREM ÖZDEMİR 12B 24 6 22,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 40 17 35,75 247,240 194828

20 438 NİL TURGUT 12B 25 9 22,75 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 6 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 41 24 35,00 244,943 200160

21 418 ZEHRA ADA ÖZYÜREK 12B 26 10 23,50 1 0 1,00 3 0 3,00 5 5 3,75 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 38 20 33,00 238,635 215130

22 561 SILA TABAN 12B 22 8 20,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 6 6 4,50 1 0 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 37 18 32,50 237,640 217490

23 419 BERRAK KARATAŞ 12B 23 11 20,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 3 2,25 2 0 2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 37 27 30,25 230,873 233796

24 566 SUDENAZ BEL 12B 23 11 20,25 2 0 2,00 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 5 9 2,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 1 0,75 36 32 28,00 223,918 249996

25 0 CAN ALTINIŞIK 12B 16 7 14,25 2 0 2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 28 18 23,50 211,248 276777



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 12B

KATILIMLAR
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 485 ELA ABAT 12C 30 6 28,50 2 0 2,00 2 1 1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 8 2 7,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 56 18 51,50 294,145 102449

2 528 MELİSA MENGİ 12C 26 10 23,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 6 3 5,25 3 4 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 54 26 47,50 282,725 121139

3 520 KENAN ATLI 12C 27 7 25,25 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 52 23 46,25 278,683 128484

4 560 SILA KALYON 12C 24 7 22,25 1 1 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 43 16 39,00 257,008 172472

5 465 KEREM AKY 12C 17 3 16,25 2 0 2,00 5 0 5,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 9 3 8,25 2 0 2,00 0 7 -1,75 3 2 2,50 4 2 3,50 43 20 38,00 254,818 177401

6 0 CEREN CBY 12C 24 8 22,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 44 24 38,00 254,020 179124

7 557 SEVGİ DUYSAK 12C 21 16 17,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 5 0 5,00 10 6 8,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 44 27 37,25 252,415 182791

8 574 TUNA SAATCİ 12C 19 12 16,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 5 0 5,00 7 4 6,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 3 0,25 41 25 34,75 245,045 199919

9 500 EYLÜL DEMİRTAŞ 12C 25 5 23,75 1 0 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 38 15 34,25 242,398 206210

10 544 ECEM KARABULUT 12C 19 8 17,00 1 3 0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 4 4 3,00 1 0 1,00 2 5 0,75 1 4 0,00 2 1 1,75 37 27 30,25 231,245 232942

11 458 AÜŞRA TÜRKSOY 12C 25 7 23,25 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 35 19 30,25 230,453 234785

12 451 BERKE KARAGÖL 12C 20 9 17,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 34 19 29,25 228,058 240394

13 479 EFEKAN ŞANLI 12C 23 11 20,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 5 0,75 3 2 2,50 37 32 29,00 227,128 242555

14 531 MERT AYAZ GEZER 12C 19 14 15,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 0 4 -1,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 3 4 2,00 1 3 0,25 36 33 27,75 223,980 249857

15 578 GÜL TEKİN 12C 25 12 22,00 7 8 5,00 1 1 0,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 35 29 27,75 222,945 252215

16 436 AYŞEGÜL ÇETİN 12C 24 11 21,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 2 4 1,00 1 4 0,00 35 33 26,75 220,103 258531

17 596 BERKAY ZAİM 12C 17 10 14,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 4 4 3,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 2 3 1,25 1 4 0,00 33 28 26,00 218,775 261426

18 589 HALİL BAKİ SEZGİN 12C 21 12 18,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 31 21 25,75 217,455 264168

19 510 HAVİN KAPLAN 12C 23 12 20,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 4 0 4,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 1 3 0,25 34 33 25,75 217,195 264689

20 443 CEVATKOCAMAN 12C 16 9 13,75 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 7 4 6,00 1 0 1,00 0 7 -1,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 33 34 24,50 214,203 270955

21 550 S RP AKTÜRK 12C 14 12 11,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 5 8 3,00 1 3 0,25 1 1 0,75 23 27 16,25 189,685 310661

22 556 SERGÜN TAŞKIN 12C 12 5 10,75 0 1 -0,25 12 6 10,50 172,313 327321

23 439 AZRANAZ AKKUŞ 12C 5 1 4,75 1 3 0,25 6 4 5,00 156,493 337081



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 12C

KATILIMLAR
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 466 ÇAĞIL BENSU ÇAKIR 12D 36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 11 4 10,00 1 0 1,00 2 0 2,00 3 4 2,00 2 2 1,50 74 15 70,25 349,825 39330

2 494 EMİNE ÖZMEN 12D 35 4 34,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 9 4 8,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 63 21 57,75 312,155 77372

3 577 YAĞMUR AKBULUT 12D 36 4 35,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 55 13 51,75 293,705 103160

4 460 CAN KARAÖZ 12D 25 5 23,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 11 12 8,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 55 20 50,00 289,903 109166

5 594 NİSA SAĞIR 12D 28 12 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 12 0 12,00 2 0 2,00 54 20 49,00 286,810 114095

6 420 AÇELYA ÇAPAROĞLU 12D 33 4 32,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 5 3,75 1 0 1,00 52 12 49,00 285,820 115769

7 493 ELİF YILMAZ 12D 32 6 30,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 5 2,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 53 17 48,75 285,250 116754

8 592 SEVAL MEŞHUR 12D 28 8 26,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 5 2 4,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 1 4 0,00 54 22 48,50 285,210 116817

9 688 OKAN PANGAL 12D 29 9 26,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 10 4 9,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 54 22 48,50 284,993 117168

10 480 EFLAL AKMAN 12D 29 6 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 0 2,00 1 1 0,75 49 11 46,25 278,210 129351

11 455 BORA KARAKOÇ 12D 26 6 24,50 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 8 1 7,75 3 0 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 49 13 45,75 277,120 131321

12 441 BADE AYDEMİR 12D 30 8 28,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 9 5 7,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 51 23 45,25 274,995 135432

13 403 DURU KARAKAŞ 12D 30 9 27,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 8 4 7,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 51 24 45,00 274,363 136599

14 526 MELİS IŞIKTAŞ 12D 27 7 25,25 1 0 1,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 1 4,75 1 0 1,00 1 0 1,00 47 10 44,50 273,148 138937

15 467 ÇİSEM DEMİR 12D 32 5 30,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 45 11 42,25 265,598 153950

16 491 ELİF YALÇIN 12D 29 8 27,00 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 2 5 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 48 25 41,75 264,625 156012

17 445 ALİ ÇİÇEK 12D 29 4 28,00 4 1 3,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 4 0 4,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 44 13 40,75 261,415 162860

18 508 HASAN ARAS DİNÇ 12D 17 8 15,00 2 0 2,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 12 1 11,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 44 16 40,00 260,860 164020

19 541 NEHİR AKBAŞ 12D 27 9 24,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 3 3,25 44 17 39,75 258,828 168422

20 533 MERVE SU ÇELİK 12D 26 8 24,00 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 42 13 38,75 255,905 174947

21 583 YILDIZAY UYUMAZ 12D 32 4 31,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 41 8 39,00 255,750 175307

22 536 MUSTAFA EFE DİKMEN 12D 22 4 21,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 11 4 10,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 41 17 36,75 250,305 187622

23 490 ELİF ÖZDEMİR 12D 23 12 20,00 2 1 1,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 40 23 34,25 242,825 205187

24 410 IŞIL İNAN 12D 24 10 21,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 40 24 34,00 241,955 207242

25 554 SELVER ESKİCİ 12D 23 5 21,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 2 1 1,75 1 2 0,50 36 14 32,50 237,323 218267

26 548 RUMEYSA ESKİCİ 12D 23 10 20,50 2 0 2,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 5 0 5,00 3 5 1,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 25 31,75 235,290 223182

27 649 ŞEVVAL VERGİLİ 12D 20 4 19,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 4 4,00 1 2 0,50 34 16 30,00 230,130 235531

28 471 DENİZ URUÇ 12D 24 10 21,50 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 35 20 30,00 229,785 236367



12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 12D

KATILIMLAR

29 515 EREN YILMAZ 12D 18 8 16,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 6 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 35 24 29,00 227,490 241712

30 582 ZELAL AYDOĞAN 12D 20 7 18,25 2 0 2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 4 2,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 33 22 27,50 222,668 252841

31 539 NAZ ÇELİK 12D 19 16 15,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 1 4,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 34 27 27,25 222,305 253635

32 415 BAHAR MERCAN 12D 22 15 18,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 35 31 27,25 221,913 254515

33 423 ALEYNA KELEŞ 12D 23 8 21,00 6 3 5,25 29 11 26,25 218,545 261874
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 588 ZEYNEP YAVAŞ 12E 32 5 30,75 3 1 2,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 17 3 16,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 60 14 56,50 308,663 81800

2 432 ARDA ÜSTÜN 12E 27 5 25,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 50 12 47,00 280,663 124832

3 477 CEYDA OĞUZ 12E 28 8 26,00 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 4 2,00 3 1 2,75 46 19 41,25 263,195 159019

4 523 MEHMET EMİN 12E 25 11 22,25 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 5 0 5,00 4 4 3,00 3 0 3,00 44 18 39,50 258,398 169397

5 449 BERFİN TARHAN 12E 24 10 21,50 2 2 1,50 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 8 3 7,25 1 1 0,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 42 21 36,75 250,220 187826

6 516 KAAN İCARDİ 12E 29 6 27,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 13 35,75 246,380 196783

7 569 NİSA ERDEMİR 12E 27 10 24,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 5 6 3,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 42 29 34,75 243,770 202977

8 0 YİĞİT DURAN 12E 28 10 25,50 3 1 2,75 1 4 0,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 4 2,00 39 22 33,50 239,855 212295

9 651 BEREN 12E 25 14 21,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 0 1,00 3 10 0,50 3 0 3,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 41 34 32,50 237,365 218160

10 590 ARDA TURAN 12E 24 16 20,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 0 1,00 4 10 1,50 3 0 3,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 41 36 32,00 236,050 221329

11 503 ALEYNA 12E 25 5 23,75 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 32 7 30,25 230,268 235201

12 473 DİLA POLAT 12E 25 11 22,25 3 1 2,75 1 4 0,00 1 0 1,00 3 2 2,50 2 5 0,75 1 1 0,75 36 24 30,00 229,738 236486

13 563 SUDE NAZ AYDIN 12E 21 10 18,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 0 6 -1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 32 21 26,75 220,400 257841

14 534 MİRAY DÖNER 12E 22 9 19,75 1 0 1,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 29 13 25,75 217,198 264678

15 434 ASEL ARSLAN 12E 23 12 20,00 1 0 1,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 32 25 25,75 217,165 264735

16 575 TURHAN UYANIK 12E 19 13 15,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 6 1,50 3 0 3,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 32 30 24,50 213,913 271551

17 482 EGE YILDIZ 12E 25 11 22,25 1 1 0,75 1 3 0,25 27 15 23,25 209,323 280416

18 591 İNCİ ÇİMEN 12E 19 5 17,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 25 17 20,75 202,338 292853

19 507 HAMZA YAŞAR 12E 14 6 12,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 17 9 14,75 184,920 316031

20 468 DAMLA ÖZTÜRK 12E 8 7 6,25 1 0 1,00 1 4 0,00 2 1 1,75 4 4 3,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 17 18 12,50 178,958 321843
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MUĞLA MARMARİS MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 267 901 5148 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 23,96 9,34 21,63 1,92 1,40 1,57 1,79 1,69 1,37 1,90 1,30 1,57 3,54 0,40 3,44 0,00 0,00 0,00 5,82 4,40 4,72 0,49 0,73 0,31 1,18 2,18 0,64 1,03 1,85 0,57 1,10 1,35 0,77 42,7324,64 36,59 249,730

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 527 MELİS YÜCEL 12F 31 6 29,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 7 3 6,25 2 0 2,00 55 11 52,25 295,960 99760

2 519 KARACA YORULMAZ 12F 29 8 27,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 9 7 7,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 49 25 42,75 267,555 149963

3 442 BAHAR AYDOĞAN 12F 29 6 27,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 3 4,25 0 2 -0,50 46 16 42,00 265,245 154729

4 0 ELİF DOĞAN 12F 29 8 27,00 1 0 1,00 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 3 4,25 44 12 41,00 262,310 160951

5 545 ONUR AVCI 12F 34 5 32,75 1 2 0,50 1 3 0,25 5 0 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 44 12 41,00 261,553 162565

6 444 BAHAR GÖRAL 12F 26 10 23,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 10 5 8,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 48 31 40,25 260,490 164824

7 581 YELİZ TUĞ 12F 30 10 27,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 1 1 0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 43 29 35,75 246,390 196755

8 475 DOĞA SARIKAYA 12F 27 11 24,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 40 19 35,25 245,293 199329

9 427 ANIL TURK 12F 23 15 19,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 5 0 5,00 8 7 6,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 42 43 31,25 233,843 226682

10 457 BÜŞRA DEMİREL 12F 25 10 22,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 35 21 29,75 228,890 238439

11 595 GÖKSU AKINCI 12F 22 13 18,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 32 20 27,00 221,143 256199

12 593 TUNATAYLAN KULAKSIZ12F 20 13 16,75 1 0 1,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 26 17 21,75 205,508 287456
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BİLGİ SARMAL TG TYT 1

166,693 93,67
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

    -  0
OPEL ASTRA 120 13 18 89 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(331173.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 264 856 4945 331173 % 93,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 9 21 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız dB ECDC    beA           dBdbCb AE    ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız      ccabA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız dacaCcE             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 4 18

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 3 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

230,555 66,34
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11  -  252
GÜL KASAP 120 40 39 41 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(234536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 188 526 3401 234536 % 66,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BbDAcAeCCbDEAeBEDeBcCCDaAEbeCAbB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız c bAaDeeaACdddBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 8 31 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız acbbce     D          d              a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız ea  aade  eAB BecdE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

247,508 54,92
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11A  -  266
ARDA SOYSAL 120 40 17 63 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(194175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 140 400 2698 194175 % 54,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCBB DAcA CCdDEAdBED BECbD A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız      DdAeA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBEa   B  d A          A B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız DEbbEC cECe d Be Ebe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 0 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 0 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

214,018 76,75
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11A  -  229
BENGİSU YILDIRIM 120 29 19 72 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(271350.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 236 666 4021 271350 % 76,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız A EECeC        CC      E d aCCb Aa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız  D       Ad  C DA BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B aB D  ba Ba b        B A   bB  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  CaE Dce e  e   eb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 3 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 4 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

304,970 24,55
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11A  -  216
DORUK ÖZCAN 120 61 25 34 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86793.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 18 103 1021 86793 % 24,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeCBbaDAceCCCCDEACBEDCd     AE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADd  DcDdAdAad           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BeBBEbBDCeD  DA eBCaD Be ACBA aE B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız eC caDEBEDE CAeEadAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 1 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 0 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

276,530 37,47
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11A  -  227
DÜRÜ DURUAKAN      V 120 54 33 33 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(132468.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 58 216 1660 132468 % 37,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AaEECDC A  cBACCCCDEACBEDbBECCDBAaeBCAdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ccdCd   dcBACbAD bBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BbB  DdD c  C    B     ddd a   E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCDbbDaedcEdCeeEBddb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

282,435 34,41
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11A  -  215
EFE BERAT ERY Ğ 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121639.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 44 184 1501 121639 % 34,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeCBeeDbBAaCCCDEAb ED BEadDaA ABCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız  Dc aD D Aeb CADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDBBaD  e    DAAea a   B   B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız    Ea EB    C   Beb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 2 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 0 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

254,068 50,63
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11A  -  287
EFE GÜZEL 120 46 33 41 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(179009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 122 353 2410 179009 % 50,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  aCeC B Dbcd CCbDbA eEDCccCCDaAE BeAAc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız ce cDDaAcA CcAdCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız B  D DDBc bDAA a    aB   B  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cc ca e   C daBebEED

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

201,578 83,17
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11A  -  402
ELİF BEYAZKUŞ 120 30 39 51 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(294019.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 253 734 4375 294019 % 83,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız bEdeC BADb dbCaCDEAdBE dacCCcddE  Cbee  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız      DdAcA CA ddBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız        dD            a  C   e    d    Ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 13 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız acebcbecc b daBd   D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 5 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 5 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

249,318 53,74
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11A  -  290
EMRE SÖYLEMEZ 120 43 28 49 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(189996.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 139 390 2623 189996 % 53,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECaC aA cBdebCCDEAbBE               BA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız    c DCADcC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 11 7 9,25 % 31

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız B EDcDbBD ebA eBCac  dCACa  ec        E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız DEdcECCcECdAd BCb ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 1 27

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 0 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

256,740 48,94
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11A  -  235
GÜLŞAH ATIGAN 120 44 20 56 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(173037.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 113 333 2311 173037 % 48,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECaC BAcb  CCCCDEAbBEDbBdCbDBAEcBCAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız    AD  Ac  e  BCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız   a    eD     e      B AC e d  d C    E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  b  dbC     B Be    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

264,165 44,39
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11A  -  273
HALİL GÖK 120 48 27 45 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(156947.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 88 286 2045 156947 % 44,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeC   Dc A CCCDEAeaED a CbDBAE eCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD  EbADaAed  dDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız Be BEaa b a  cAc              ea  b   A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız eCcECDE  bE C   eCA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 2 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

255,645 49,66
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11A  -  200
HİRANUR UÇAK 120 46 30 44 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(175549.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 118 343 2352 175549 % 49,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDC BADAcA bCbDEACBEDbd aCbdAb  CAeB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B  A D Ac edAABCBD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBbD  DBD  b   a   A eC C  d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız adeadaCcE e a Be bEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 5 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

260,670 46,50
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11A  -  218
İPEK * NEŞ*OĞAN 120 46 23 51 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(164407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 99 306 2172 164407 % 46,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEEC C   Dbcd CCCaEACB D a CCD A AeCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız     Ec   AdA  dDA BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BD BdaaDeDa   A  B    BBC C c    B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  b Eee d c  CAec b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 1 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

251,705 52,15
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11A  -  203
İREM ADIGÜZEL 120 43 24 53 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(184377.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 132 371 2511 184377 % 52,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDC     cA bCbDEACBEDbddaCbdAd  C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADB  DcD ABd  ADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B BB     DD  a       A B      a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCaE add c  e e BebE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 6 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

236,585 62,24
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11A  -  231
MUSTAFA KÜRŞAT ORHAN 120 37 20 63 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(220043.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 169 473 3150 220043 % 62,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC Bb   A CCdDEACaEDbBEC baAdd C Ae  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B EAD  AD   AdB BDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aB                    C        d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız ca  a CbE   eb C E e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

270,855 40,57
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11A  -  205
NUR ÖZEN 120 51 29 40 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(143430.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 71 255 1832 143430 % 40,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABbECDC   DbBA CCCDcAaBEDCBECbbdAEbBCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADB EecD ABd CADAbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız cca  D    b e A c  aD  BC     c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CC d  Ea cE a eEcddc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

277,720 36,83
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11A  -  344
OSMAN DENİZ 120 57 45 18 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(130194.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 52 205 1618 130194 % 36,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız cECeCdaAcAcA CCCDEACeEDbaaCCDaAEAcCAAe b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BCEADDdAccbCAdBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 12 8 7,00 % 23

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 10 16 14 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BB DcDbBD eaAbeB   A B  ddcbdbcd      aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız aEaaEaCcE eeecBC EEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

267,563 42,41
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11A  -  224
SİNEM TOSUN 120 47 18 55 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(149948.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 76 270 1940 149948 % 42,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  EC C BADc    CCDbAadED B CCD AEAeCAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   E    Acb     CBDdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBaaaDDBa   A eB    BBCACB  eD B       B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    e b c   AdE      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 0 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

277,283 37,06
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11A  -  201
SUDENAZ ŞİT 120 52 25 43 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(131028.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 54 209 1628 131028 % 37,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECeCaA DA A CCCDEACBEDCB C b AdceCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADdCEcADCABA dA A BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B BBdD  eeD  D   B e                  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız eb   DaBdbcbCeDEBdb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

253,688 50,88
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11A  -  237
YUSUFHAN KARAGÖZ 120 49 45 26 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(179888.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 124 356 2431 179888 % 50,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABcECeCd  Db b bC DEACeEDbacCCDaAEeBCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız  aBbacbDdABd CADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 9 11 7,75 % 26

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 10 13 17 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BbBc D  C D ebAb B C A d bCd b  ae  cb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız aaaEeaEdEab C bdadAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

278,448 36,47
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  330
ALARA KIRAN 120 57 43 20 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128940.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 50 202 1598 128940 % 36,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDe   DcBAaCCCDEACBEDCdECbDBdEdaCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cDdbEcbDaABd C DACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 13 5 8,75 % 29

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 12 15 13 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız Bb BcD DacaBeDAcead aABBC Ca daa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCcbbbcdbb Cb eEBebE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 3 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

268,108 42,11
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  213
AYBERK KURT 120 49 25 46 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(148860.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 75 267 1915 148860 % 42,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECDC BADbBAaCCCDEAeBEDbaECCDaAaeeCA B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   E  DdAe b AABCBD D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aBc    B    A e      BC CB CaD        dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  Eba  Cc  d d cd EE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

287,288 32,07
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  207
AZRA TEKİN 120 60 43 17 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(113362.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 30 154 1369 113362 % 32,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECcCBA DABAaCCCDEACBEDCaECbDBAddaCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cDdbEcbDeABAdCADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 12 8 7,00 % 23

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 10 15 15 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BbaB c DaDbBCDAce d ab B  Ca d a db     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCcbbbcBbcc dAeEBebE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 3 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

205,345 81,38
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  289
AZRA TUANA DEMİR 120 28 27 65 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(287704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 248 709 4280 287704 % 81,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB ECeCd       bC            bbdcE  CA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD   acDCABd CADd aD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız cDBB e DCDb C e e      B      B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız ba c b d cc be  B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 1 27

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 2 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 0 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

210,760 78,54
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  241
BERRAK KOÇ 120 33 39 48 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(277682.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 242 683 4122 277682 % 78,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 10 16 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCBBAc    b C    abDCaa   aAEedCA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız caEADD A b  A            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 15 5 6,25 % 21

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 10 18 12 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aBaDBceab Cb eeB ec BBCdCBcba   c    a e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cc  adee  b d BCA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 4 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 2 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

316,760 20,31
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  303
DENİZ GÜRBÜZ 120 69 40 11 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71799.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 62 817 71799 % 20,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDCB DDbBACCCCDbAbaEDCa CbDBAEedCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADcaEDADdABACdADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 11 6 10,25 % 34

Geometri 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Matematik 40 15 18 7 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDcBcDBDaDb C e eB ec BBCdCec B eeEdcbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 0 6 1 -1,50 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCDcC Eddcc beebBdAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

296,418 28,03
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  210
DOĞA KANAY 120 63 43 14 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99081.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 22 120 1174 99081 % 28,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDCBBADbBACCCCDbAbaEDCa CbDBbEedCAAB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız caEADDdADACdAAB   AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 11 6 10,25 % 34

Geometri 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Matematik 40 15 16 9 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız cBcDBDDBb C e eB ecbBBCdCec  DaeEdcb   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 0 7 0 -1,75 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız DcCaECbccabeddBdcEbe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

286,070 32,63
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  308
ECEM ALTAŞ 120 60 45 15 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115348.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 33 161 1398 115348 % 32,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECeCBe DABAaCCCDEA BEDCBECbDaAadaCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cDdbEcbDeABAdCADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 13 5 8,75 % 29

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 12 16 12 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BbaB c DaDcBCDAcead abBBC Ca d a db     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCabbccBbcc dAeEBebE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 3 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

228,790 67,51
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  271
EGEHAN ARICI 120 39 38 43 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(238661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 197 542 3456 238661 % 67,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC BA   dCCCC EAeBEDbaEC   AEedCb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız ddEADDdA b  AA    AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 14 5 7,50 % 25

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 11 17 12 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aBaDBDcab Cb eeB ec BBCdCBcba   c    a e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 9 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cb ca db  b d   c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

241,910 58,66
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  297
ELİF ÖZDİL 120 42 33 45 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(207366.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 156 434 2931 207366 % 58,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECeCaBAD  ACaC DEAdeEDbBbC   Ad  CA e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız    AaDaADc   deCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 9 12 6,75 % 23

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 9 11 20 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aBcD D BbBCeAce d    B  d   aD        da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız c abaCCb  C BbB    e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

245,213 56,43
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  302
ELİF TOSUNCUK 120 45 39 36 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(199510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 145 413 2782 199510 % 56,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeCae bbcACCCCDEAeBEDCBcCbDBAEcdCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cacbaeeDdAededADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B a cD    bBC         a C  B bac d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız Caca cdd D  a   Bd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

239,280 60,42
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  272
EYLÜL ORUÇ 120 42 36 42 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(213617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 161 449 3039 213617 % 60,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC B cecA CC DEAbaED abCCDBAabBbAABe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   dADaaAcb  AAdCBDAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 7 10 23 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aB   D eca D  Aae    BCAb      d      ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  Ebc eCcc e B    E b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

263,555 44,75
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  282
HAMZA ÇEVİK 120 52 44 24 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(158201.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 90 289 2066 158201 % 44,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AaEECDC   DbBA CCCDEAeaEDbadCCbBeceeaAcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADaeEecDdABAbbADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 11 8 8,25 % 28

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 12 12 16 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BbaBcDaDaDca  Ace d a  BC CB CdE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCcEbacd cc dA Ecd E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 6 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

259,215 47,40
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  0
HİKMET EMRE TEMUR 120 48 33 39 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(167581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 102 316 2227 167581 % 47,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDCBBADcd  CCCcEACeEDbB CCDdAd  CA e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  dEADDCAb   AdB  D D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 9 12 6,75 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 9 21 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız B abaDD b C  A BCec dB   cb C          B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 6 1 -1,50 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 13 3 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  cC Eabcc beddBdcEbe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

231,583 65,65
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  240
IŞIL K 120 40 39 41 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(232105.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 183 511 3349 232105 % 65,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECeCadbce ACCCCDEAdaEDbBbCa dAd  CA e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız    AaDaADc   dBbBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 9 12 6,75 % 23

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 9 11 20 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aBcD D BbBCeAce d    B  d   aD        da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız c abaCCb  b BbB    e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

265,818 43,41
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  249
KADİR YILMAZ ULU 120 52 40 28 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(153479.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 84 281 1997 153479 % 43,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECeC BADcBAaCCCDEACBEDCdECbDBdE  CA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız dbEcDDaAcb C dBCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 12 8 7,00 % 23

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 10 14 16 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B D DbBaBeDAce d aA BCc a dac        aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cbb cCCb Cb dbBebEEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 3 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

225,405 69,75
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  265
MERYEM GENÇ 120 38 39 43 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(246581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 205 565 3603 246581 % 69,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AeaEC C d D  ACCCCDbAb EDb dC  dA bcdAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD  bcbeaAedbCADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B aB   D  e  D  c  a e B  C  d a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız Cac  badab beAecBb E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

281,063 35,11
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  298
NAZAR ZIK 120 58 44 18 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124122.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 45 190 1534 124122 % 35,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeCB DDccdCCCCDbAbaEDCadaCDaAEedCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADcaEDADdABACdADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 15 3 8,25 % 28

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 12 19 9 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız aDaBcaBDaDb Cb eeB ecdBBCdCBcbea      da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CbccCeae e  d   B A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

222,493 71,63
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  350
NUR EROL 120 36 35 49 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(253230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 216 595 3718 253230 % 71,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaEC C    ecd C CbEACcEDbabCbb AE  CA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa    cDaABd   DbbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 9 12 6,75 % 23

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 9 11 20 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BbaBcD DaDbBCeAce d    B      ad        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız Ca  abaB b  b e B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

318,545 19,72
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  236
OĞUZHAN ÖZTÜRK 120 69 38 13 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 58 779 69709 % 19,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeCB DDbBACCCCDbAbaEDCadCbDBAEedCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADcaEDADdABACdADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 13 2 11,75 % 39

Geometri 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Matematik 40 15 18 7 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDBBcDBDaDb CbeeeB ecdBBCdCBcbea  c   da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCcECeEB cE b   BdAb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

272,305 39,76
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  274
SAMET DEMİRCAN 120 52 33 35 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(140557.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 69 249 1788 140557 % 39,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 12 9 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaEC Cd  Dcab CdCDdAeBEDaa CaDB EA Cb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADB EDADeABA C DA Bc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 11 8 8,25 % 28

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 11 13 16 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B cB Da eeaBdaA d  beABBC CB ba  d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCadecEe e  CA EB  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 2 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

243,778 57,41
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11B  -  217
YELİZ ALPARSLA N 120 43 34 43 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(202968.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 150 424 2853 202968 % 57,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC B  ecA CC DEAbaED abCCDBAabBbAABe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   dADaaAcb  AAdCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 7 10 23 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aB   D ec  D  Aae    BCAb  b   d      ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  Ebc eCcc e B    E b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

210,995 78,43
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11C  -  320
AHMET ORHUN UYGUR 120 30 26 64 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(277263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 241 680 4113 277263 % 78,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız cECeCdBA c A CCCDbACcEDbc C b AE   b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  bEADDeAcbCCe B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B        e      C   BC C              a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 9 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  c caed   d e ae    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 2 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

244,215 57,10
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11C  -  317
ALİ GÜREZ 120 43 32 45 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(201859.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 149 418 2820 201859 % 57,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız cECDCBBAbbBdeCCCDEAdBEDaBECCDaAEABCAAeb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız ddEADaeAcAdCA BCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aBde e c  a e                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  c   e    ebddBd b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

222,540 71,60
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11C  -  336
ARDA YILMAZ 120 36 35 49 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(253140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 215 594 3717 253140 % 71,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AdbECeC   DbcA CCCDEAeBEeadbCebacdbeCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cad Ec edABb bADdCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B B  D  Cb a    A   Dd BC Cd            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız e      d cE     a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 6 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

198,590 84,50
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11C  -  312
BETÜL ÇİFTÇİOĞLU 120 28 35 57 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(298740.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 254 750 4451 298740 % 84,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 18 5 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız Ac Eee   ecccAaCCbDEACaED cEaaDdAaAdbAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 9 15 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 9 24 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız Bbad Da da  CDeb    e  B   B  B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız e c  DEddbE ed  eC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 5 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

245,073 56,53
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11C  -  309
BİLGESU ZAİMOĞLU 120 40 19 61 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(199862.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 146 414 2786 199862 % 56,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDC BADd b CCCDEAbBEDCBcCdDBAEAeCAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   bA edAb  CAdeCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B               e                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız      bC E  bd ee    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

203,245 82,41
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11C  -  269
CEREN ÖZÜRK 120 27 24 69 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(291360.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 250 724 4337 291360 % 82,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız cB ECeC    dBA bCeDaACBEc B CbDBAb  CA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız  Dd Ec   Adb   DACeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız                d       d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız ab    ad  c a   B  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

219,555 73,46
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11C  -  276
DURSUN EGE UYSAL 120 35 34 51 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(259690.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 223 619 3828 259690 % 73,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB EaeCBb bbBdeCCCDbAdB DaBECCDaAdABC Ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADddEcAaeAB dCADbCB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız c aBdD e    a e                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız be c   dd    b   d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

249,680 53,49
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11C  -  292
ECE KORKMAZ 120 44 30 46 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(189091.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 136 386 2602 189091 % 53,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECcCBBADAdA aCCDEACBEDe EC caAE   A c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  adA  dAc Cbe BCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 9 16 2,75 % 9

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 10 24 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız dBE   baeadeA        d AbB           B c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız aE  aaCb  Cbd BC E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

228,948 67,41
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11C  -  322
EGE AFŞİN 120 34 17 69 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(238309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 195 540 3450 238309 % 67,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BA b dCaC DEACBEDdBcCbDdAEABCAeB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d EcDadAD                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B   D    Cc             c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız       C   e   eC    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

209,183 79,39
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11C  -  334
GÜLAY KUYEBAKAN 120 32 36 52 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(280676.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 245 693 4170 280676 % 79,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDCd  ac   CCdDEACBdDdBaabDadbABCbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ca                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 9 18 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız abeB  c b eBaeAb                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CdcEabad bEbdAecBCdE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

171,990 92,64
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11C  -  349
KUBİLAY ALTUNER 120 12 8 100 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(327532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 263 841 4888 327532 % 92,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız            A C                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız         cd               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız cc    DBD   A A      B dC   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız c   aC    a   B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 1 0 9

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

225,015 70,00
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11C  -  263
MERVE TAŞTEKİN 120 35 27 58 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(247462.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 206 571 3620 247462 % 70,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB cCDC e ab A CC cEAeaEDba CbDBbEABCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız bD  ab   AeA dADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız e  B               e   B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız ebe CbaB e    e c  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

211,848 77,96
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11C  -  293
SUDEM YILMAZ 120 27 12 81 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(275604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 239 675 4085 275604 % 77,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECcCaaADbcdCCCCDEAC EDbBcCbDaAE  CAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız                CBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

223,323 71,10
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11C  -  333
TALHA ÖZCAN 120 32 17 71 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(251370.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 211 587 3679 251370 % 71,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECaC   bb     CDEACeED BbCbDaAE  CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız                DA BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   B  D    D C                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız dacEdbEdbbE e  b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 1 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

160,030 94,80
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11C  -  278
TİMUR SELİK 120 18 47 55 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(335154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 266 869 4999 335154 % 94,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 26 1 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECcC BADecACddbecdaedbCBdaCcBebcaeebdbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 13 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BdacDedAbbde b da c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız     a a b d BEc  dae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 9 18

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 7 13

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 4 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

172,015 92,64
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11C  -  261
TUĞRA BEYAZOĞLU 120 30 80 10 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(327515.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 262 840 4887 327515 % 92,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 30 1 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız cE*DCdabDdcAbaedDEbbaEcaBbbbea adabceeee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız adEeacbdeACCAAB BbbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 17 6 2,75 % 9

Geometri 10 1 8 1 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 8 25 7 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aBdaeDceD    bcaadb Bd dCBAbba cddbaeedB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 7 0 -1,75 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 15 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız DdCbEaaacdbbcaeCcd b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 9 18

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 7 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 4 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

202,750 82,65
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11C  -  228
YİĞİT EGE YANAR 120 28 30 62 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(292181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 251 727 4350 292181 % 82,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 16 11 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB Ed CB   c A Ca cdACcEDdd abbBAE  abde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa  Ea aeAB  C    BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B BB        e      C   aC C   a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız d  c  aecbE e   B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 6 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

273,190 39,28
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  321
AZRA KURNAZ 120 50 21 49 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(138878.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 65 238 1755 138878 % 39,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDC BADbBACCCCDEACBEDCBECbDdAdAeCAAB e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d aADDeAeA CAAeCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız e   a      bA        BC                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    e Ce  ab d Bd c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

261,930 45,76
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  244
CEMRE ALTINTAŞ 120 47 25 48 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(161788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 95 301 2131 161788 % 45,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDCBBbDbBA aCCDbACBEDdBdCbD AEcBCAAe b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız cdaADD Aec bA eCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B D   B  CDA        B ACa  a       d  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız        aE d Bc      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

269,160 41,51
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  204
CEREN BODUR 120 51 31 38 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(146769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 73 263 1885 146769 % 41,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECaC BADbBACCCCDEAeBEDbBbCbDBAEbBCAAeee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  aacaDdADb CAABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 9 14 4,75 % 16

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 9 10 21 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız    bB  BaB bAcdBe    B  eB dd     A   Ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  d    d   d d Bd    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

262,520 45,39
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  351
CEYLİN ERDEM 120 48 29 43 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(160483.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 92 298 2105 160483 % 45,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB ECeCBbbDbBA CCCDEAbaEDdBdCbDdAEABbbAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AaddbDcDbAeACbADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B  B D      CDA        B A   Cc       d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız        BcaE d   Be E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

310,408 22,50
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  225
ECENAZ EMİR 120 62 20 38 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79557.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 79 912 79557 % 22,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECDCB eDbBAeCeCDEAeBEDCBECCDBA cBCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cDab  bDaABA dADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDaBaDB eD  CDAAeB a  BBCACB d E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız        B a        A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

231,153 65,95
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  337
ELA GÜLER ÖZDEMİR 120 35 18 67 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(233140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 186 518 3372 233140 % 65,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bBEECDC   DcBA CCeDEACeEDCabCdDBAd  CAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AbcdEcAD ABbdb D CB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız        c     e         B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

254,425 50,42
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  296
ELANUR OKTER 120 43 19 58 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(178259.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 121 351 2398 178259 % 50,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bBEECDC eaDbBdCCCCDEAeBEDbBdCbDBAEceCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız bDd EDbD Aed   D C D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B  B D    a            B AC A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız        B    a       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

234,230 63,87
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  285
ELİFSU ÇELİKALP 120 36 19 65 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(225815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 181 497 3248 225815 % 63,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECeC BA c AaCCCDEACBEDda dbD    e  AB c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d EADeaAcc d ABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız B         Ccd       BBe  B  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 3 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 2 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

234,335 63,80
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  291
EMİR ERGİN 120 41 39 40 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(225551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 180 496 3247 225551 % 63,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bcaECeC   DbBcCCeCDbACeEDdacCCDBAde bAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ccBecccaCABA bADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   B dD Dd    D bdBe    Ba      E d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız da E  Ee eE b  bdd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 7 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

260,395 46,68
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  248
ESMA PINAR 120 48 31 41 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(165022.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 101 310 2187 165022 % 46,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECeCdAeDbBACCCdcEAeaEDCBaCaDBAEcBCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AaBadDAebABddCdDbbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   aB D    b C AAea  D  cC     a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız               bbBeAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

274,893 38,36
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  314
EYLÜL ŞAHİN 120 50 19 51 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(135615.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 62 229 1704 135615 % 38,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCdBADcBACCCCDEACBEDbddCCDBAEABCAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   EADaCAcc CAAeCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B         c c       B AC   a          c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  c  ECb   e d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

222,710 71,49
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  339
İLAYDA GÖKÇE 120 33 22 65 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(252729.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 213 592 3704 252729 % 71,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB ECeCd   eBd CCCDEACcEebBcCdbaAE  CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD   cbDCAed  eDdCaD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  e B  a C   CbA                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

228,023 68,02
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  0
İSMAİL YILANCIOĞLU 120 35 23 62 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(240469.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 201 554 3491 240469 % 68,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  EeeC BAbcBA CCCDEAbB D B CbDaAE      A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BecccadAcc  d  CBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBdD D e  deA        B                 d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E        e   Be    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 0 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 0 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

275,025 38,29
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  409
KAAN BÜYÜKKERESTECİ 120 49 16 55 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(135386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 60 226 1695 135386 % 38,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECDC Bbb  A CCCDEAbBEDC ECbDBAE  CcdB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız ddEADDCADA CAABCBcAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aB    eB           A BeA B  C          c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız     E  cE a d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

205,093 81,50
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  206
LİN ALSFAN 120 28 26 66 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(288142.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 249 711 4287 288142 % 81,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız b EEC   A e  b CeCDE CBdD adCbDBAa  CA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız bac  e DbAee CbD  BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız         d    b    e    B   B  ca        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız bC c  dd    C      E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 5 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 3 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

257,820 48,28
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  288
MELEK ARSLAN 120 45 22 53 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(170692.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 108 326 2268 170692 % 48,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeC   DbBACCCCDEdCeEDbBECbDBAdABCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD  Ecca AeA dbD CBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız    B    a    c c       B AC  Cc         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız bC c  Ed    e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

272,545 39,63
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  219
NARİN KARADAĞ 120 51 27 42 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(140115.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 68 247 1780 140115 % 39,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız A EECeCBbDDbBAeCCCDEAeeEDdBdCbDBAdcBCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADB Ebce ABA  bDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B aB D  a  dCDA        B ACa Cc       d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız        BcaE d e  e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

252,818 51,44
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  223
NEHİR KÜLLÜOĞLU 120 42 17 61 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(181847.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 127 362 2465 181847 % 51,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bB ECeC  eDecA CCCDEACBEDCBEC D AE  CAA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cD  Eb DeABb C DACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B a c   C a  c c       B      aE d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız             d   B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

251,805 52,09
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  230
NİSA SEVDAN 120 42 18 60 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(184155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 131 370 2508 184155 % 52,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCBBcDccA CCCDEACBEDCBECdD AE  CAA  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız c EcDDeAb  CbbBCBDA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız a c    Ba    c       BC        d      Ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

249,985 53,28
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  209
REYHAN OKTER 120 42 21 57 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(188366.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 135 383 2587 188366 % 53,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECcC Bb cBACCCCDEAeBEDbBcCbDBAEceCAAeea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d EcDD ADb   beCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B  e  Be  e        BB AC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız           a         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

235,715 62,84
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  221
SİMGE YILMAZ 120 38 24 58 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(222178.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 172 481 3181 222178 % 62,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeCBBbceBA bCCDEAdBEDdBbCeDaAE BCAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız    ADDCAcb aedeCaDdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  Ba a eB  CbA        d      Cb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

259,073 47,49
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  253
SİRAÇ SEVER 120 45 21 54 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(167897.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 103 317 2231 167897 % 47,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEEaeC ADDccA CCCDdAeBEDCBdCbDBAd BCbAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADd EDADeeBd CADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   aB            b      Be     B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız        d       E ebE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

276,955 37,25
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  234
TANEM SAĞDEMİR 120 52 25 43 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(131675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 56 214 1640 131675 % 37,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCBBADbBAeCCCDEAeeEDdBdCbDBAdcBCAAebD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BaEADe A c dAABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B D   B dCDA        B ACa  a       d  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız        aE d Bc e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

238,965 60,62
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  407
ZEYNEP ASLAN 120 40 28 52 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(214330.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 162 451 3053 214330 % 60,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EEC CcBA bec CCCDEACBEDdadCdDBAd BCAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d EAaDeAcA CAAeCBDbb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız        a  b  c       B  e d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız e  D Cd E e d Bb  d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

262,515 45,40
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  284
ZEYNEP KARAHAN 120 50 36 34 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(160490.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 93 299 2107 160490 % 45,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeC  eDbBACCeCDEAeBEDbBbCbDBAEbBCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ca baDbDdABAaCADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 11 14 2,25 % 8

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 8 12 20 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız a   abB d aB bec Be    Ba eB  aEB   A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız da de Ed    d   B  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

257,748 48,33
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11D  -  277
ZEYNEP KAZ 120 43 14 63 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(170868.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 109 327 2275 170868 % 48,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 26 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDCBeD cBdaCCCDEACBEDd  CbD AEAeCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADd Ec   ABdCdeDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   B         Cc         Be               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

234,573 63,64
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  232
ADA COŞTUR 120 43 46 31 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(224976.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 177 490 3238 224976 % 63,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCcBcDbcA CCbDbACBEDaB CCDaAEbedAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BabADDdAcAbCeABbBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 12 14 1,00 % 3

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 5 14 21 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız c bb eedDBaeAce b    B    d     c    B e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cd cEbdc  d d BecdE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

234,708 63,54
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  246
BERK TAŞ 120 39 30 51 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(224640.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 176 489 3233 224640 % 63,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCcBADAcAC e DbAdBE  BcCb BAEbeCAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BabAaDdAcA dd BCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız    b e c             Bd C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    cbC eE e e BecdE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 3 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

257,220 48,64
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  388
BÜŞRA NUR GÜNGÖR 120 42 11 67 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(171974.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 110 330 2292 171974 % 48,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BAbbBA CCCDEACeEDCBEbCD AE  CAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BCEADD ece dAdBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız       DB                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

235,023 63,32
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  233
CAN BACAKSIZ 120 40 33 47 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(223851.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 175 488 3218 223851 % 63,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AaEECeCc  DAcACCCCadA BED BcCbDBAEbeCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AaBabcADdAB  ddDAC D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız c c  b e       c       Bd C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  C a cbe e  e  EBecd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

234,385 63,76
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  258
DERİN DEĞERLİ 120 38 26 56 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(225419.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 179 495 3246 225419 % 63,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BADbcAeCC DEAbBEDbB CCbaAEb CAeB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  dEADDaA d Cdd CBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  BcD bae  d              c  b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız               BecdE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

224,075 70,61
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  300
DOĞAN KAPLAN 120 35 28 57 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(249627.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 208 577 3651 249627 % 70,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB aCeCa  bb A CCCDEAeBEDba CCDaAE  CAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AaBaEDdceAed  dDbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız      b                 Bd               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız C aa c a       EBecd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

214,355 76,56
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  301
DOĞAN YAVRUTÜRK 120 31 26 63 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(270682.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 234 661 4008 270682 % 76,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 18 5 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AdbEC*CB  Dbcd C*eDbAeaEDdaECdDcdE  CbAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADdaccADCABAdCADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız         e                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız d                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

216,105 75,53
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  239
ECE ÖZÇELİK 120 35 39 46 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(267024.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 233 650 3955 267024 % 75,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECeC BbDA A CC D AeBEDda CCDcAdbeCAbc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız c bAaDeAcACdddBCBDcD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 8 31 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız acbbce     D          d              a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız ea  aeda  eAB BecdE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

231,243 65,89
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  341
EFEKAN AŞKIN 120 35 18 67 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(232946.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 185 515 3367 232946 % 65,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDC BADbcAaCCCcbACBEDd  aCDdAEA CA e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B EcDeCAc  CAd CBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız c   a e     d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

185,693 89,16
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  346
EGEMEN YAKAR 120 29 56 35 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(315214.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 256 795 4701 315214 % 89,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 21 1 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız dECedaBAD cAbCCeDEbdBbabdECCDaAdbeCAeebc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız cbbAaDeeaAdddA           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 10 18 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 10 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aBabcb    ead e      Ba                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız eaabaabebCeABcBecdEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

224,808 70,14
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  313
ELA ONAT 120 38 39 43 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(247955.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 207 573 3628 247955 % 70,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bBaECeCc  DA A CCbDEAeBEDdacCCDaAEbeCAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aac bcADaAe Cd D CBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 8 20 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 9 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   acbbce     D         Bdd             a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız deea  aB a  eA EBecd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

218,670 74,01
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  222
ESMAGÜL İZEL ÇOBAN 120 33 28 59 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(261647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 225 627 3865 261647 % 74,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEdCeC   DccAeCC DEAdBEDeB CdDabEbebbea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız A  dEcdD ABbb    eBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B  B D                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CC     d e    bEBecd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

213,215 77,20
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  318
ESRA ÖZDEDE 120 32 31 57 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(272936.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 238 670 4046 272936 % 77,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bBaEaDCB aa BA CCdDEACaEcCaaCCcdAEbdCe e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cDeeccADbAe  d DA B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız d  B D                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız eCed caB    eA      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

257,220 48,64
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  226
FUDAY NORMAL 120 42 11 67 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(171974.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 110 330 2292 171974 % 48,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BAbbBA CCCDEACeEDCBEbCD AE  CAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız BCEADD ece dAdBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız       DB                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

242,245 58,43
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  325
İBRAHİM ÇETİNKAYA 120 44 40 36 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(206577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 154 430 2920 206577 % 58,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeCadcDbccdCCCDEACBEDeaE CbdAc  CAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AaBaEDcDeABdbCbD CBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız      b e     D         Bd d c  E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCaabcaBaecbdAcEBecd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

217,135 74,90
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  275
İLEYNA İZBUDAK 120 35 37 48 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(264797.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 232 640 3919 264797 % 74,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BbDbcA  CbDEACBEDeBcCCDaAcbeCAbB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız c bAaDeeaACdddBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız   bb e                d              a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız ea  aade  e a BecdE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

220,518 72,86
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  268
İREM SUGÖLÜ 120 38 44 38 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(257594.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 220 610 3792 257594 % 72,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC cADAcACCCCDEAbBEcCBcCCDaAceBCdAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız daaAD aeae CAdeCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 10 19 -1,50 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 11 28 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız d bb e e  e       a  Bd     ea       a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 3 12 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız eabaaad   e a BecdED

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

217,453 74,72
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  307
KAAN SÖKMEN 120 34 33 53 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(264177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 228 634 3902 264177 % 74,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC BbDbcACCC DEAbBED B Cbc ddbeCAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız c bAaDeeaACdddB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B D  Dd    d        Ba                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız ea  aade  eAB BecdE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 4 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

235,265 63,15
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  286
MİRAÇ BİNGÖL 120 37 20 63 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(223251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 174 486 3206 223251 % 63,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeCa  DAcA CCCDEAbBEDCB CeDBAE  CAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADdaEc DdeBd eADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız d  c  aa        eb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 0 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

240,728 59,48
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  315
MUHAMMET YAVUZ 120 42 34 44 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(210278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 158 438 2986 210278 % 59,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEEbcCa cDAcA CCeDaACBEDbdECCDdAdbeCAee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADceE  D ABA d DACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız d  BaDce      d        Ba               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız daea  aB e  eAbEB cd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

227,445 68,40
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  347
NEHİR YALTIRIK 120 39 39 42 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(241813.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 203 559 3525 241813 % 68,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bBEECeCc  DAeA CCbDEAeBEDeBcCCDaAEbeCAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aac baADeeBdCddDACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   a bbce     D  e      B               a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız daea  aa e  e  EBecd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

210,155 78,88
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  245
NİSA DİZMAN 120 32 34 54 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(278860.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 243 688 4146 278860 % 78,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız bBEECeCc  DA A  CbDEACBEDeBcCCDaAcbeCA B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aac baADeeBdCdd          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız     bb e     D          d              a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız daea  aa e     EBecd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

255,303 49,88
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  343
POYRAZ KARSAN 120 46 31 43 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(176337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 119 346 2366 176337 % 49,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız  BEECDCadcc cAaCCCDEAdBEDCBECbcaAb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADBCEcADdABACdADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 10 17 0,50 % 2

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 4 12 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız eb e   e D  a    a CbcB d a   c   E    a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız dC E aca  E C   B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

228,150 67,95
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  250
SEVİM GÜLLÜ 120 37 30 53 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(240214.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 198 550 3483 240214 % 67,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EEaeCcBcDbcA CCCDEACBEDbBdCCDaAEdBCAAe a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   aADabADc C   C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 11 16 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 11 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız c bb eedDBaceAe b                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız               BecdE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

177,325 91,46
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  340
SHAKHRİZODA KARİMOVA 120 24 48 48 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(323326.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 259 822 4827 323326 % 91,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 26 0 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AabECeCaeacAccdCeaDEdedEDdBcbaDceaddbAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız dDdeacbaCeBebadaACde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız d  B D                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız eCed caB    eA      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 7 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 7 13

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

235,978 62,66
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  262
TANEM ÇAM 120 39 29 52 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(221528.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 171 479 3170 221528 % 62,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECDCcBeDbcA CC eEAbaEDbabC b ddA CAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız c EAD aA bC dbBCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  B D  D              B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız ed caCdeE eAB BecdE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 5 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

228,070 67,99
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  255
TUANA KOÇ 120 41 47 32 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(240353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 199 552 3487 240353 % 67,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız dBEECeCc  DbcA CCbDbAd EDeB CCDaAEbedAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADBabcADdABAaCeDbbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 12 14 1,00 % 3

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 5 14 21 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız dec bb e  DBaeAce b    B    d e   c    B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız dbcd cEd c  d  EBecd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

249,545 53,58
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11E  -  280
TUANA YANAR 120 46 37 37 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(189425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 138 388 2612 189425 % 53,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDC BADbcA CCdDEACBEDeabCbDBAEAeCAAB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız adEADDaAceCCAdeCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 10 19 -1,50 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 1 12 27 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız      cbab C  b       cd  c da cd        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    cbC eEee e BCcdb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

256,545 49,07
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11F  -  311
AD E TATLIDİL 120 44 21 55 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(173469.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 114 335 2318 173469 % 49,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeCaBADbcbbCCCDEAaBEDeB CCD AE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B EADDdAcAdCAAeCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  ca    Bc    d B    Be  bB b  Bd   E  EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız             d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 1 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

266,793 42,85
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11F  -  342
ADA AKALIN 120 49 27 44 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(151500.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 79 276 1968 151500 % 42,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EaCcC BAcA ACCCCDdAeBEDCBcCbDdAEcBCbAeA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B aADDeAccdCAbBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız            b A       B      e      E  ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız Dd eabd   CeB BC E D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

230,085 66,66
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11F  -  259
AYŞE ALEYNA DURAK 120 40 40 40 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(235662.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 192 533 3416 235662 % 66,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECeCcBcDAabbCCCDEbbBEDCBECCDddE  bAdBe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız daaADedAcbeCdABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız       bBa     e      d   Bc e         Ec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E DEa c  abd aeead 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

238,583 60,89
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11F  -  260
BURAK KESKİNKILIÇ 120 37 16 67 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(215250.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 164 456 3064 215250 % 60,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDCBBbacdACCCeDEACBED BECbDaAE  CA ed 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   aADDeAc  b  BCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız c  D  e     d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 0 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

237,935 61,32
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11F  -  283
MUSTAFA ATALAY 120 40 29 51 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(216783.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 165 459 3089 216783 % 61,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EEaeCdBAccBACCCCDEACBEDdBECCDaAEeeCd ee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   aADDeAcbCC  BCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 11 18 -1,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 11 28 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız d a  a    be   B bc    d dc e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    c  e     B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

164,625 94,03
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11F  -  348
MUSTAFA KAYA YAYLALI 120 11 14 95 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(332423.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 265 860 4968 332423 % 94,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  dC d                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız      DeAcceC   CBDA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cd edCecE b d B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

234,443 63,72
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11F  -  324
NEHİR İŞLEK 120 41 38 41 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(225275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 178 493 3243 225275 % 63,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECeCcBcDAaebCCCDEbCBEDCBECCDddE  bAdBe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız daaADDdAcbeCdABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız       bBa     e      d   B  e          c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E DEa c  abd aeeade

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

173,328 92,38
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11F  -  254
ÖMER DURUKAN 120 14 14 92 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(326595.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 260 835 4872 326595 % 92,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  dC d BbD                     A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız      DeAcc C   CBDA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cd edCecE b d B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 0 13

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

206,800 80,64
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

11F  -  264
SILA SARIDAG 120 27 20 73 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(285085.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 246 704 4239 285085 % 80,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECeCdBADbBe CCCDEAddEDb                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   E  DbADb Cc B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız           d A        BC        d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız aa D bda  a B B  d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 1 36

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 1 25

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

239,570 60,24
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12  -  505
GİZEM ŞEN 120 39 22 59 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(212957.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 160 447 3031 212957 % 60,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCBBAccBA CCCDEACBEDCaECCDBAEceCAAe e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız c  AD      ddAe          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız a ab       eAee      BC C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız aE    C  ae e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

252,245 51,81
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  421
ALANUR BİÇER 120 41 14 65 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(183174.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 130 368 2494 183174 % 51,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız aECeC BbDeBA CCCDEACBEDCB C D Ab eC AB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  daAD  A    A  CBD D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aBa    B        C    BC     aD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız      a c     EB    c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 1 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

264,120 44,42
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  463
CEREN BAYRAK 120 48 26 46 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(157037.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 89 287 2047 157037 % 44,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECDC  DDcBACCeCDEACBEDdacCbDBAE eCAeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADB EDb aAed bdDbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız Be B         bA    C          aa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız de  C EB bE a eEBd d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

307,398 23,62
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  464
CEYLİN DOĞA ÇİFTÇİ 120 62 24 34 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83490.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 15 93 965 83490 % 23,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeCB DDABACCCCDEACBEDCaEbbDBAdcdCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADBabe  decA CADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BD Bb   dD   cAA B e  BB AC   B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız C Dcdc BEc  e eEBd E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

333,055 15,35
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  446
DAMLA YÜKSEK 120 67 12 41 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54257.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 27 580 54257 % 15,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeCaBADbB eCCCDEACddDCB Cbb A   CAAedD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B  A      C AdBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 23 1 16 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBaDBDDBD CDAA B C A BCAC      BE     EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 0 9 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E   CCDE   BEBC  ED

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 2 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

289,763 30,94
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  474
DİLARA UYAR 120 55 20 45 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109388.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 27 142 1308 109388 % 30,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDC BcDABACCCCDaAbBEDdBbCaDBAEAeCbdB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız cCEAaDd   C AAB BDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBE   D c  b AeB C   B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E  a CeE e BEc   ED

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

276,645 37,41
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  487
DURU ŞİMŞEK 120 50 18 52 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(132258.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 57 215 1654 132258 % 37,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BADbBA CCCDE bBEDdBcCCDBdEd CcAe e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B  ADD Ab eCAABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BB b      CcA                  BE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız      aCcE  d E CA  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

272,238 39,79
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  484
EKİN AKYOL 120 49 20 51 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(140660.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 70 251 1792 140660 % 39,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECeCBbDDdBAbCCCDEAb dD BbCbDdAE  CA e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız          A     DACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B BBE BDC D  c  eB  a  dCACa  B  BE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız C  E  a Ee    e  eA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

279,703 35,81
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  489
ELİF NEHİR ÇABUK 120 51 18 51 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(126600.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 47 195 1569 126600 % 35,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BA   A CCCDac BEDdBECCD AE  CAAB e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d E  e Ac  Cd            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBd   DcD  DbAA    c BC C   Cb B       B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız    eEbCDE eAeEBC E D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

270,405 40,82
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  496
EMSAL OLGUN 120 48 18 54 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(144325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 72 258 1848 144325 % 40,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCBBADbBA CCCDEAeeEDCa CbDaAdAeCAAe D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız           C AdBCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız   E     b  DAAeBC    BeA               a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E  E C E CcB  e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

289,725 30,96
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  433
FURKAN 120 54 15 51 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109443.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 28 143 1309 109443 % 30,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECDCB aDbBA CCCDEAeBEDCBECCDaAEA CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADB E cDdABA aADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDaBaeBDbDb  e  e      B AC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

284,723 33,27
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  506
GÜLER SAVAŞ 120 52 14 54 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(117607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 39 170 1433 117607 % 33,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDC BADABA CCCDcACBEDdBECbDBAbABCAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız cd ADe A  CdAABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız             A e  C   B  C   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız     EbCcE   dEc     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

310,250 22,56
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  517
İLAYDA BALDAN 120 60 13 47 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79761.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 12 81 916 79761 % 22,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 2 10 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC BA  BA CCCD ACBEDCB CbD AE  CAABAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız c E b  AccCddAdCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız cBc  DD D  DA d  C  BBC CB             a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 11 0 9 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız     E CDE CABEBC   D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 0 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

273,518 39,10
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  513
IRMAK ÇOBAN 120 50 22 48 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(138240.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 64 235 1739 138240 % 39,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeCB D bBc CCCDEAbBEDCaECdbaAEceCbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız  Dc d    ABdebADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   BB   D  b CDA A C    B   B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız bd    aBEeE a   BC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

343,018 12,72
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  403
IRMAK KIZILTAŞ 120 71 14 35 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44982.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 21 492 44982 % 12,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeCBADD BAeCCCDEAecdDaB CbD AE  CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız  DB      AeACCADA BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDBBaDBDb   CDAAAB C A BCAC   Bb  E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCac DEBE   eADEBC E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

241,298 59,07
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  529
MERAL GÜLER 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(208846.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 157 436 2962 208846 % 59,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız daEECe   eDbBAdCCCDEACeEDaBcCCDdAEcBCAde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDBB   D    CDAe       BeACB   d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız C  E  aecc   Ae     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

310,358 22,52
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  530
MERİÇ ONAT 120 61 16 43 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 11 80 913 79617 % 22,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDCBADDbBACCCCDEACBEDCB Cd  cE  CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız Aa   D  dAedCdADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDBBb  DC    DAAe C          bB  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCcE  EBEeE e  E e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

276,003 37,76
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  537
MERVE AKTAŞ 120 51 22 47 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(133486.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 59 219 1672 133486 % 37,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECeC  eDABACCCCDEAbeEDCBbCbDaAEdBCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız bD  Ea  eABAedADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız    B D Db D  DA   C     C     a   E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  bDE c aE   e    e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

266,530 43,00
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  543
N ÇINAR CENKER 120 48 24 48 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(152032.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 80 277 1979 152032 % 43,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeC        CCaDacCBEDCBECbDdAd dCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cD b  A ec     DbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDBBd  D     eA A  e c BC  B  B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız dacE eEBEcE C eEBd E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

286,760 32,30
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  437
NİL AYDIN 120 52 12 56 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(114192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 32 157 1385 114192 % 32,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDC BADb   CCCDEAbBEDCBECCb A A CbAB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız             AABCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BB D DcB  C      C     Ab   d  B       a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  c b  C    ABEBCAE e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

300,725 26,24
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  631
ONUR GÜLEN 120 57 13 50 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 21 116 1087 92776 % 26,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDC decbdACCCCDEAeBEDCadCCDBAEABCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADBbb     BA  ADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 10 0 30 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDBB    C   C          BC     BE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  CcE  E       e BCb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

314,620 21,03
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  547
ÖZGE KÖYİÇİ 120 64 23 33 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 8 68 854 74357 % 21,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECeCBeDDbBAeaCCDEACBdDbBbCbDBAEABCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız A        AB CdADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BcBB DBD  b CeAe BC    B ACB  B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız Cbc   EedcECaAeEBdAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

321,085 18,90
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  401
RANA DUYGU TÜRKMEN 120 65 18 37 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66822.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 53 742 66822 % 18,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDCdBADbBd CCCDEACBEDCBECCDBAEAeCbAe D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   EAa dAb  CA  CBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBb  DDB  CcAAeBCC  BB                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  ECDd C ECbABbae EEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

309,830 22,72
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  551
SEDAT MİRAÇ BİLGİÇ 120 63 26 31 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 13 85 930 80310 % 22,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCBBA bB  bCCDEAbBEDCBECbDBAd  CAAe e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d EADDdAccC AbBCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBdD D B   bA  B Ce  BCACB  C  B       a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız cECbEC bE CbBEBebbEe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

272,715 39,54
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  570
ŞEVVAL YAŞAR 120 49 19 52 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(139793.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 67 245 1773 139793 % 39,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCBBADbc  CC D ACaEDdB CCDdAaABCAAB a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız        A    AdBbBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BB    eBb  DA eB     B AC  dC         b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız c  c  Cc  eABE C   D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

285,923 32,70
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  559
SILA ACUN 120 53 17 50 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 34 162 1401 115599 % 32,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeC AD ABA CCeDEACBEDCBECbDBAcdeCbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız  a Ca  a A ACCADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız c  B   D  D   A e C    e   B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  C    cBEc    eEBeAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

282,765 34,24
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  0
SUDENAZ SARIOĞLU 120 51 12 57 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121056.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 42 180 1484 121056 % 34,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDC BA bB  CCCDEACBEDCBcCCDBAEABCAAB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız    AD  A    AAd BDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  BED D     cb e C    BC     d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  c c Cd     B  d   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

277,565 36,91
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  571
TAHİR ÇOŞKUN 120 51 21 48 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(130488.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 53 207 1621 130488 % 36,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız eBEECaC  DD B  bCCDEAeeED B CbbBAdA C AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADd      AB   ADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B BBd  DCe  C A eBC    BCACB  a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCca badEeE e D     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 2 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 2 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

300,983 26,13
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  425
TUNA 120 60 25 35 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 20 115 1084 92393 % 26,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDCBBADbB  CCCDEAbBEDCBcbdbBAbA CAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız dbEbDedADA CA eCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız dB D  DB  C  AdB CDA BC CB  d        B B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız c bcbCa E e Bc e E e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

316,710 20,32
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  579
YAĞMUR UZAL 120 64 20 36 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(71853.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 7 63 819 71853 % 20,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECeCB DDcBACCCCDEAeBEDdBbCCbBAEcBCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADc  DA  AdAC ADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDBBE B C    be e      BC     Ba B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CC E  EdEbECbde eCA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

289,513 31,05
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12A  -  580
YAREN YILDIRIM 120 54 17 49 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109771.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 29 144 1311 109771 % 31,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 7 9 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeCBBADbBA CCCDEAbaEDCaECCD c   Cb   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   EcDDeA   bbAB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBa  DDBD CDAAeBC D  BCACB  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E a CeDE e dE      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

256,030 49,41
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  430
ARDA KAMİL 120 45 26 49 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(174670.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 115 339 2335 174670 % 49,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız cBEECeC  DDbec CC DEAeB DbB CbcdAEbeCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız A   bc D AB   cDAbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDaBdD        d   C   BdC     aE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız aC E D BEcE e e Be  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

259,023 47,52
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  405
ARDA YILANCIOGLU 120 47 30 43 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(167995.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 104 318 2234 167995 % 47,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC cAcbd  CCdDEAeBEDCBECaDaAbABCAce e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız c  cD dA bCCAdBCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız a bDB D     A     D  BC  c Ca  B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E  abCbE CbB Bde  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

266,375 43,09
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  450
BERKAY YILDIRIM 120 48 23 49 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(152327.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 81 278 1984 152327 % 43,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız cBEECeCB DcdB CCCCbEACBEDbBECCDaAb  CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız cD             DbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 8 12 8,00 % 27

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 9 21 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BDBc cB d   eeAbe   D  BC Cc Ca         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız Cb   cc EbE    EB   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

230,873 66,13
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  419
BERRAK KARATAŞ 120 37 27 56 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(233796.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 187 522 3385 233796 % 66,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC BA bBA CeCDEAbeEDbBECbDaAd eCAAB a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız  ddca bA c   dBCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız  cd   D     Ae B                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız     E Cc  C dEBe d e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

283,713 33,77
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  454
BEYZA SU ÖZDEMİR 120 54 23 43 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(119374.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 41 174 1460 119374 % 33,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECeCBbDDABAdCCCDEAbBEDbBdCCDBAEABCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADd ED DCAeA  ADACBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız    Bd        e c       BC        d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız Cac  eadEcE C e edb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

211,248 78,29
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  0
CAN ALTINIŞIK 120 28 18 74 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(276777.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 240 677 4103 276777 % 78,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 7 17 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB EC CB ebd   CCdDbAC EDad CCD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız  D  Ece dAdA eA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız db B                          *  BE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  CD   E c   e   eC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 2 45

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 1 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

265,870 43,38
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  416
CEM EKİZOĞLU 120 48 23 49 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(153359.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 83 280 1996 153359 % 43,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDCaBAD cA CCCDbAeBEDaBECCbBAEABCAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız   EAaD A   aAddCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız B aDB bdb CD A     A B  d   a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  c bE b     ad d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

258,798 47,66
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  11111
DOĞU 120 44 17 59 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(168504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 106 320 2243 168504 % 47,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeC   D Bb CCCDEACaEDCBbCCDBAd  CAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD  d    Ad  C DA BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız eDBBc        eb        B   B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  dc  DE  aE e   Beb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

284,090 33,57
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  683
EFE BERK GÜN 120 55 29 36 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(118688.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 40 171 1449 118688 % 33,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeC BcDbBd eCCcaACBdD adCCDBAd cbAAc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız cdaADDCAcd bA BCBDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBEDeDDB  CDAAeBCCD  c ACB C   BE      B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız         E dAe  d  ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 7 27

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

253,533 50,98
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  502
EGE İREZ 120 41 13 66 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(180231.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 125 357 2435 180231 % 50,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeCBaADc   CCCDEACBEDCB CC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B E   bADc     CBDA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BBEbB  B d DAAe C D  B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız Da   b    e   Bdb   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 0 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 0 38

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

267,200 42,62
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  481
EGE TAVŞAN 120 46 14 60 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(150677.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 78 272 1955 150677 % 42,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDC  DccBd CCCDEACBEDCBECCD AdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız A    D DdAB  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız c  BE  Da          CD  Bb        c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız Cb E  EBbe  C  EcCb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

252,545 51,61
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  452
ELİF OKUYUCU 120 44 25 51 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(182476.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 128 364 2479 182476 % 51,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECDCBeaDeBAaCCCDEAbaEDaBECCDBAE eCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AaB            Dc BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BecB  a  cb   b     D  d      a  a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız CCaE bEdE   ee  Be  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

252,900 51,38
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  492
ELİF YILDIZ 120 45 29 46 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(181662.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 126 360 2463 181662 % 51,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCadADAdA bCCDdACBEDbBECeD AEABbAAB b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B EcDDdec                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BB  BDDBD      B     e   B ddDad      ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız ad  ECee  d dEcC   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

305,203 24,45
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  499
ESMANUR YILDIRIM 120 59 15 46 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86451.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 17 102 1016 86451 % 24,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECDCdBA  BA CC aEACdEDCBECCDBAEABC AB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız c EcDD    CdAABCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aBaD DaB  C AAdB CD  BC                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  E  aC  d e BE C b e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

268,975 41,62
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  404
HAZAL TAZEGÜL 120 46 12 62 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(147142.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 74 265 1890 147142 % 41,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeCBbD A A CCCDEAbBEDba CCbBAE  CA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD       Ae    DbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız   BBE  Db D  DA    C   B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız C     cBE E    E db 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 2 64

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

247,240 55,11
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  453
İREM ÖZDEMİR 120 40 17 63 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(194828.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 141 403 2708 194828 % 55,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC BADeBA CC DEA BEDbB CCDad  BCbAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d  Aa  Ab CC  dCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aBa                  e                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız     ECacE  eBEBe    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

305,270 24,43
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  537
MUSTAFA KILIÇ 120 60 19 41 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86358.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 16 101 1013 86358 % 24,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız cECeC BADeBACCCCDdACBEDCB CbDBAEABCAAB e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız d  AD CAc  bcbBCBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız BB D   BD   A    C   eC CB     B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız aE   CCec  ABEeebdED

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100

Plastit 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

244,943 56,62
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  438
NİL TURGUT 120 41 24 55 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(200160.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 148 416 2794 200160 % 56,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECeC  aDbBAbCCCDEAeBEDba CCD AEd CbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız dD       ABA CADbbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 1 8 31 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız  eac   e      b        B    c cd        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız Ca E   BEec  Ae  C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

266,353 43,10
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  587
PELİN KEKEÇ 120 47 19 54 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(152370.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 82 279 1986 152370 % 43,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC BAD Bd CCCDaAeBEDCBECCcBAEAeCAAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız B cAcD A  CdAdB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız aBd   D     A A Cb  BBdA    C  B       B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  d  dC      d Bd    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

249,673 53,49
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  555
SEMİH KAYA 120 44 30 46 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(189111.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 137 387 2605 189111 % 53,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABaECeC  DDbdd aCeDbAbBEDbaECbDBAEcBCAAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız ADdaE  D ABc aeDACeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız B  Ba                  B   B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız aCaEbbaB bE dbb Bd E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

237,640 61,52
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  561
SILA TABAN 120 37 18 65 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(217490.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 166 464 3102 217490 % 61,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız  ECeC  b  c  CCCDEACBEebc dCcBAEABCAAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız            b   CBDAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız eBdDaDeB      e      B   B  e          B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız b    CCcE   d       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 0 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

223,918 70,71
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  566
SUDENAZ BEL 120 36 32 52 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(249996.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 210 579 3658 249996 % 70,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız ABEECDC   DbdA CCCDEAeaEDCadCbDdAE  Ccde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD    c bAB   A        E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 9 16 2,75 % 9

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız ceaBdc  b   CeA eB     B   e    a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız ebac   e cEa c  Bb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 1 75

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 1 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

279,265 36,05
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  576
YAĞIZ LİZ 120 54 30 36 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(127433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 48 198 1578 127433 % 36,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

Cevaplarınız AB ECaCB eccdACCCCDEACBEDbB CbDdAEAeCAAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Cevaplarınız AD  de   ABA CADbCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 10 7 10,50 % 35

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 14 11 15 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Cevaplarınız BceBED bC e acAA  CebABBCAd c  E      d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Cevaplarınız  aac b     dC   Bb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 1

238,635 60,85
%

MUĞLA / MARMARİS
MARMARİS NURETTİN GENÇALİOĞLU ANADOLU LİSESİ

12B  -  418
ZEHRA ADA ÖZYÜREK 120 38 20 62 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(215130.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 163 455 3062 215130 % 60,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 267 901 5148 353535

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

Cevaplarınız EECeCBBADABA CCCDEACcdDbBbCbbcAE  CAdB a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Cevaplarınız    A            BD D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Cevaplarınız Bc c   B   c  eB     BC    a           B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Cevaplarınız  c c Cec       Cd   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73

Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

İvme 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Hâl Değişimi 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0

Plastit 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0
